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OBJEDNÁVKA č. OBJ/SZ/2025/710

Objednáváme u vás servis a opravu traktoru Tym z areálu složiště dle vaší cenové nabídky.

Celková cena objednávky je v částce 57 770,00 Kč bez DPH.

Datum plnění: 30.11.2025

Pokud plnění objednávky odpovídá klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43(stavebni práce) je dodavatel povinen 
tuto klasifikaci uvést na daňovém dokladu, který musí mít náležitosti dle §29, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty.
Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činností dodavatele v souladu s 
platnými právními předpisy.
Na daňovém dokladu uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude vrácen. Doba splatnosti daňového 
dokladu nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení.

Elektronické faktury zasílejte na email: info@szcb.cz

Akceptaci objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánum vzhledem k situaci na Ukrajině 
(ve zněni pozdějších aktualizací) nebo nařízeni Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči 
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované 
objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních 
seznamech.

S pozdravem

Velikovský Jan Ing., MBA 
ředitel příspěvkové organizace
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Údaje pro fakturaci:
Kulturní a sportovní zařízení města
České Budějovice, 
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8
370 Ol České Budějovice
IČ: 28150244 DIČ: CZ28150244

Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s 
pobočka České Budějovice 
číslo účtu: 5538352/0800

Tel.: 386 107 113



Předmět: FW: Servis traktor TYM

From: ■
Sent: Friday, October 31, 2025

To: •
Subject: Re: Servis traktor TYM

Dobrý den,

zasílám předběžnou cenu opravy spojky náhradní díly 16800,- 
Práce 19040,- 
Doprava 4960,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Přeji pěkný den.

Gregor a syn s.r.o.
Pionýrů 12 
390 02 Tábor
IČ 28144457

www.gregor-asyn.CZ

---------- původní e-mail -----------
Od:
Komu
Kopie:

Datum: 23. 10. 2025 14:24:29
Předmět: Servis traktor TYM

Dobrý den

Na základě naší tel. komunikace o objednávce servisu traktor TYM zasílám údaje. 
Poprosím o cenovou nabídku pro opravu spojky a kompletní servis, (výměna olejů 
atd.., celkové prohlídnutí stroje)

E-mail poprosím zaslat třeba v kopii i na adresu
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Předmět: FW: Servis traktor TYM

From:
Sent: Friday, October 31, 2025 8:54 AM
To: =
Subject: Re: Servis traktor TYM

Dobrý den,
zasílám cenu výměny olejů včetně filtrů na traktoru Tym 13400,- 

Práce 3570,-

Ceny jsou bez dph

Přeji pěkný den.

Gregor a syn s.r.o.
Pionýrů 12 
390 02 Tábor 
IČ 28144457

www.gregor-asyn.cz

---------- Původní e-mail -----------
Od:
Ko T
Kop ==

Datum: 23. 10. 2025 14:24:29
Předmět: Servis traktor TYM

Dobrý den

Na základě naší tel. komunikace o objednávce servisu traktor TYM zasílám údaje. 
Poprosím o cenovou nabídku pro opravu spojky a kompletní servis, (výměna olejů 
atd.., celkové prohlídnutí stroje)

E-mail poprosím zaslat třeba v kopii i na adresu


