
From: Kamil Kupka <reditel@dskravare.cz>  
Sent: Thursday, November 6, 2025  
To: pobucka@medilam.cz 
Subject: objednávka 
Importance: High 
 
Medilam ergonomics s.r.o. 
Zámostní 1155/27 
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 
IČO: 08299471 
 
 
Dobrý den,  
 
na základě CN ze dne 5.11.2025 (č. 2025277) u Vás objednávám Autorizované měření a hodnocení rizikových 
faktorů práce, a to v předpokládané částce 132.000,- Kč bez DPH. 
Termín realizace do konce roku 2025, přesný termín bude upřesněn.  
Prosím o písemné potvrzení objednávky, která pak bude vložena do Registru smluv.  
 
Děkuji a jsem s pozdravem  
 
Bc. Kamil Kupka 
ředitel 
 

 
 
Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře 
příspěvková organizace 
Alejní 375/22  
747 21 Kravaře 
 
From: pobucka@medilam.cz   
Sent: Thursday, November 6, 2025  
To: 'Kamil Kupka' <reditel@dskravare.cz> 
Subject: RE: objednávka 
 
Dobrý den, 
 
potvrzuji přijetí objednávky. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Andrea Pobucká 
Zástupce vedoucího autorizované laboratoře 

 
Medilam ergonomics s.r.o. 
Zámostní 1155/27 
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 
IČ: 082 99 471 


