
From: reditel@dskravare.cz  
Sent: Tuesday, November 4, 2025 
To: asistentka@baargroup.cz 
Cc: Eva Ilková <ucetni@dskravare.cz>; Petra Szuscik (info@dskravare.cz) <info@dskravare.cz> 
Subject: objednávka 
Importance: High 
 
Baar Group s.r.o. 
Hradská 506 
74764 Velká Polom 
IČ: 06745342 
 
Dobrý den,  
 
na základě CN u Vás objednávám – 15x venkovní lavička Alex, délka 1500, kovářská čerň, 
prkna Teak, tvrdé dřevo dub, a to v celkové ceně 162.460,- Kč vč DPH, montáže a dopravy.  
Dodání prosím do Vánoc 2025. Přesný termín bude dojednán telefonicky.   
Prosím o potvrzení této obj., která pak bude vložena do Registru smluv.  
 
Děkuji a jsem s pozdravem   
 
Bc. Kamil Kupka 
ředitel 
 

 
 
Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře 
příspěvková organizace 
Alejní 375/22  
747 21 Kravaře 
IČO: 47815868 
 
  
From: Baar Group s.r.o. <asistentka@baargroup.cz>  
Sent: Wednesday, November 5, 2025  
To: Kamil Kupka <reditel@dskravare.cz> 
Subject: Re: objednávka 
 
Dobrý den pane Kupko, 
 
moc Vám děkuji za objednávku, kterou tímto potvrzuji.  
Termín dodání do Vánoc 2025. 
 
Hezký den Vám přeji  
 
Eva Stříbná 
web: www.baargroup.cz 
 

http://www.baargroup.cz/

