Smlouva ¢. 2322025

Dodavatel: AVT Group, a.s., IC: 01691988, DIC: CZ01691988
Kupuijici: Jana¢kova konzervator v Ostravé, prispévkova organizace, IC: 00602078, DIC: CZ00602078

From: Marek Baraba$ <mb@avtg.cz>

Sent: Wednesday, October 22, 2025 5:25 PM

To: Kahankovd Romana <romana.kahankova@jko.cz>
Subject: RE: objednavka - smlouva ¢. 2322025

Dobry den, pani Kahankova,
dékuji vam za objednavku a timto ji potvrzuji jako smlouvu ¢. 2322025, dodani bychom méli stihnout do 7.11.
Zaruéni doba na tuto radu projektort jsou 3 roky.

S pozdravem,

Marek Barabas
AV System Designer

From: Kahankova Romana <romana.kahankova@jko.cz>
Sent: Wednesday, October 22, 2025 2:55 PM

To: mb@avtg.cz

Subject: objednavka - smlouva ¢. 2322025

Importance: High

Dobry den pane Barabasi,

na zakladé Vasi cenové nabidky si timto dovoluji objednat dataprojektor EPSON EB-PU1007B s jasem 7000 Im.
Je mozné jej dorucit do 18.11.2025?

Platba kupni ceny na zakladé faktury, kterou lze poslat emailem po dodani dataprojektoru.

Zaruéni lhata je prosim jaka?

Prosim o potvrzeni této objednavky jako smlouvy €. 2322025 pro ucely jejiho zaevidovani v registru smluv,

k ¢emuz jsme povinni. Evidenci zajisti Janackova konzervator v Ostravé.

Dékuji a budeme se tésit na spolupraci.

Preji hezky den.

Romana Kahdnkova

zdstupkyné reditelky

vedouci pravné-ekonomického useku

Jandckova konzervator v Ostrave, prispévkovd organizace

0d: Marek Barabas <mb@avtg.cz>

Odeslano: pondéli 20. fijna 2025 20:09

Komu: Kahankova Romana <romana.kahankova@ijko.cz>
Predmét: Nabidka - projektory

Dobry den,

zasilam pozadovanou nabidku na projekory EPSON.
Uvedené ceny plati pouze pro tuto danou poptavku.
S pozdravem a pranim klidnych dnf,

Marek Barabas
AV System Designer
AVT Group a.s.

V Lomech 2376/10a

CZ 149 00 Praha 4
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