
From: Kamil Kupka   
Sent: Friday, October 10, 2025 
To: 'fakturace@manlomka.cz'  
Cc: ucetni@dskravare.cz; info@dskravare.cz 
Subject: objednávka 
Importance: High 
 
MANLOMKA S.R.O. 
SLOVENSKÁ 2868/33A 
733 01 KARVINÁ 

-------------------------------------------------------- 
 
Dobrý den,  
na základě cenové nabídky ze dne 9.10.2025 u Vás objednávám nákup židlí dle cenové nabídky č. 
25NA00002, a to v celkové částce 87.426,74,- Kč vč DPH, dopravy a v režimu náhradního plnění.       
  
Realizaci, prosíme, do Vánoce 2025, přesný termín bude dořešen telefonicky.       
  
Prosím o písemné potvrzení objednávky.     
  
S pozdravem  
  
Bc. Kamil Kupka 
ředitel 
 

 
 
Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře 
příspěvková organizace 
Alejní 375/22  
747 21 Kravaře 
IČO: 47815868 
  
From: fakturace@manlomka.cz <fakturace@manlomka.cz>  
Sent: Monday, October 13, 2025  
To: 'Kamil Kupka' <reditel@dskravare.cz> 
Subject: potvrzení objednávky 
Importance: High 
 
Dobrý den , 
Potvrzuji objednávku, nákup židlí dle cenové nabídky č. 25NA00002, a to v celkové částce 87.426,74,- 
Kč vč DPH, 
 
Děkuji  
 
S pozdravem 
 
 



 
 
 

 

Lenka Daněčková 
Fakturace 

M: +420 731 199 237 
E: fakturace@manlomka.cz  

  

člen skupiny 
LAMA ENERGY GROUP 

 
MANLOMKA s. r. o. 
Slovenská 2868/33a, Hranice, 
733 733 01 Karviná 

www.manlomka.cz  
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