From: @amedis.cz>
Sent: Thursday, October 9, 2025 7:55 AM
To: @med.muni.cz>

Cc: @amedis.cz>
Subject: FW: Pisemné potvrzeni objednavky 1198/254/25

E-maily z adres-@amedis.cz nedostavate Casto. Prectéte si, proc je to dulezité
Doty cen, I

dékujeme za Vasi objednavku a potvrzujeme jeji prijeti.

S pozdravem a pranim hezkého dne

referentka servisu pro laboratorni techniku

AMEDIS, spol. s r.o.
Bobkova 786/4
198 00 Praha 9 — Cerny Most

Mob.:
Tel.:
e-mail: @amedis.cz

www.amedis.cz

AMEeDIS

From: @med.muni.cz>
Sent: Thursday, October 9, 2025 7:42 AM

To: @amedis.cz>
Cc: @amedis.cz>
Subject: Pisemné potvrzeni objednéavky 1198/254/25

Dobry den,

prosim timto o pisemné potvrzeni ptijeti nadlimitni objednavky ¢. 1198/0254/25 dle vasi cenové
nabidky $12500257 ze dne 29.9.2025 (dostacujici je e-mailové potvrzeni prijeti objednavky s
uvedenim pracovni pozice osoby vystavujici potvrzeni).

Tyto pravidla ndm uklada zakon o registru smluv ¢. 340/2015, ktery je ucinny od 1.7.2016.

S pozdravem
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	From: Karolina Koudelova <Koudelova@amedis.cz>  Sent: Thursday, October 9, 2025 7:55 AM To: Eva Vrábelová <vrabelova@med.muni.cz> Cc: Robert Ulrich <Ulrich@amedis.cz> Subject: FW: Písemné potvrzení objednávky 1198/254/25
	From: Eva Vrábelová <vrabelova@med.muni.cz>  Sent: Thursday, October 9, 2025 7:42 AM To: Sales <Sales@amedis.cz> Cc: Karolina Koudelova <Koudelova@amedis.cz> Subject: Písemné potvrzení objednávky 1198/254/25



