Vyssi odborna Skola a Stfedni $kola automobilni, Zabieh, U Drahy 6, U Drahy 827/6, 789 01 Zabteh

OBJEDNAVKA ¢&. 142/17 zedne: 24.8.2017
ODBERATEL: DODAVATEL:
Vy$§i odbornd $kola a Vladimir §tefeéek
Stiedni $kola automobilni, Zdbie, U drdhy 6 malby-n étéry
U Drdhy 827/6 Bratrusov 131
789 01 Zdbieh 78701 Sumperk
ICO: 00577324 ICO: 73139220
DIC: nejsme plitci DPH DIC:

Bankovni spojeni:

¢.u. 867476090277 /0100

KB exp. Zabieh
Dodaci lhtta: Odbér
Misto uréeni: ZABREH Zpusob platby: / Faktura
Pol.¢. Pfedmét objednavky Jedn.mnoz. | Mnozstvi Cena
1. Objednavka malovani $koly , dilen odborného
. L. 180 000,-K¢
vycviku a domova mladeze.
Objednal: Razitko:
Dne: 24.8.2017 Podpis ved. useku:

Operace je v souladu se zdkonem ¢. 320/2001 Sb.,

ve znéni pozdé&jSich predpisi.

datum, podpis ptikazce operace

Operace je v souladu se zdkonem ¢. 320/2001 Sb.,

ve znéni pozdéjSich predpisi.

datum, podpis spravce rozpoctu

Operace je v souladu se zdkonem ¢. 320/2001 Sb.,

ve znéni pozdéjSich predpisi.

datum, podpis hlavni Gcetni




From: stefecek52@seznam.cz

Sent: Monday, September 04, 2017 7:32 AM
To: Marta Kridvkova

Subject: Re: Akceptace objednavky 142/17

---------- Pavodni e-mail ----------

Od: Marta Kriidvkova <m.krnavkova@spsa-za.cz>
Komu: stefecek52@seznam.cz

Datum: 4.9. 2017 7:30:43

Pfedmét: Re: Akceptace objednavky 142/17

Akceptuji objednavku ¢. 142/17 ze dne 24.8.2017 na
malifské prace /dilny OV, $kola, domov mladeze/ na VOS a
SSA Zabieh, U drahy 6, 78901 Zabieh.

From: stefecek52@seznam.cz

Sent: Sunday, September 03, 2017 11:26 AM
To: Marta Kriidvkova

Subject: Re: Fw: Akceptace objednavky 142/17
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