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Slavíková Monika

Od: objednavky@bridge-online.cz
Odesláno: středa 24. září 2025 13:25
Komu: Slavíková Monika
Předmět: RE: Objednávka

Dobrý den, 
 
Potvrzuji převzetí objednávky. 
 
Děkujeme za Vaši objednávku!  
 
Potvrzuji: 
84ks BRIDGE   2025/26    +  5 ks  učitelská sada 
82 ks GATE       2025/26    +  5 ks  učitelská sada 
 
CELKOVÁ CENA na školní rok (září 2025 - červen 2026) 
58 100,- Kč 
 
Způsob úhrady:  
na fakturu/IČO (pouze pokud potřebujete daňový doklad!)  faktura Vám přijde POUZE elektronicky na Váš  či Vámi 
uvedený e-mail začátkem listopadu 2025. 
Prosíme neplaťte objednávku PŘED obdržením faktury!  
Pokud potřebujete vystavit fakturu dříve prosím napište na tento email. 
Děkujeme. 
 
Expedice: 29.9 2025 číslo 1 (září), číslo 2 (říjen) 
 
Děkuji, 
S přáním krásného dne, 
Veronika Zdvihalová 
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-----Original Message----- 
From: Slavíková Monika <slavikova@cao8.cz> 
Sent: Wednesday, September 24, 2025 1:11 PM 
To: 'objednavky@bridge-online.cz' <objednavky@bridge-online.cz> 
Subject: Objednávka 
 
Vážení, 
 
v příloze Vám posílám objednávku. 
 
Prosím o potvrzení převzetí. 
 
Děkuji a přeji hezký den 
 
 
Monika Slavíková 
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referentka majetkové správy 
Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Resslova 1780/8 
120 00 Praha 2 
Tel.: 224 923 980 
email: slavikova@cao8.cz 
 
 


