
Objednávka č.: 

odbor: 
  

  

  

EISLX01E1TSX 

DO202502414 

Odbor dopravních staveb 

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

          

  

  

  

ODBĚRATEL: 

Statutární město Liberec DODAVATEL: 

Náměstí Dr. E. Beneše 1 HOUDEK spol. s r.o. 

46059 | Liberec Ještědská 103/85 

IČ: 00262978 46008 | Liberec 

DIČ: CZ00262978 

Objednávka ze dne: 10.07.2025 Termín: 11.07.2025 |IČ: 49905813 

Místo určení: DIČ: (CZ49905813 

Způsob dopravy: 

vlastní nákladní poštou 

Předmět objednávky Množství MJ Cena za MJ |Cena celkem s DPH 

1 66550 66 550,00 Kč 

Celková částka: 66 550,00 Kč 

Objednávka zaměření komunikace - ulice Hrubínova 

Objednávka zaměření komunikace - ulice Hrubínova 
do 4 týdnů od předání objednávky 

  

  

Vyřizuje Telefon Fax 

Správce rozpočtové položky 

Peněžní ústav Číslo účtu   

  

podpis a razítko schvalovatele     

  

V případě překročení celkové částky, která je uvedená na objednávce, Vám bude faktura vrácena! 
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V Liberci 24. 9. 2025 

Akceptace objednávky 

Dne 11. 7. 2025 nám byla do datové schránky doručena objednávka na zaměření 

komunikace — ul. Hrubínova v Liberci. 

Objednávku jsme tímto akceptovali. Zaměření již bylo předáno na odbor dopravních staveb. 
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Od:Ivan Machacek <machacek@houdeksro.cz>
Odesláno:3. července 2025 9:53
Komu:'Fabiánová Angelika'
Předmět:Zaměření ulice Hrubínova - cenová nabídka
Podepsáno:machacek@houdeksro.cz
 
Dobrý den,
Nabídková cena za zaměření ulice Hrubínovy je 55 000,- Kč + DPH.
 
S pozdravem
 
Ing.Ivan Macháček
 
HOUDEK s.r.o.
Středisko geodézie

 
-----Original Message-----
From: Fabiánová Angelika <fabianova.angelika@magistrat.liberec.cz>
Sent: Wednesday, July 2, 2025 2:35 PM
To: machacek@houdeksro.cz
Subject: Re: Ul Revoluční průběh inženýrských sítí
 
Děkuji za zprávu, momentálně jsem mimo kancelář. V neodkladných záležitostech kontektujte prosím
paní Růžičkovou.
Angelika Fabiánová


