
OBJEDNÁVKA č. 0944/2017/INF/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IC: 70890692 DIC:

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Hošek Jiří In

595 622 220

INF-2

CZ70890692

Dodavatel

IC: 25892533 DIC: CZ69

TESCO SW, a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1

77900 Olomouc 9

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

úpravu technického pasportu FAMA+:
a) vytvoření nové samostatné záložky pro parametry včetně nastavení logických hodnot,
b) tvorba přehledového formuláře - kód, evidenční kód, majetek, správa, kód odvětví, rok výroby, rok pořízení vozidla,
PHM, kód typu, typ, datum vyřazení, datum, vyřazení, stav tachometru k datu, počet ujetých km za rok služebně, počet
ujetých km za rok soukromě, spotřeba PHMke služebním účelům za kalendářní rok v Kč, spotřeba PHM k soukromým účelů
za kalendářní rok v Kč, náklady na opravy anákup ND za rok v Kč, frekvence využití vozidla.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

27.10.2017

UPOZORNĚNI: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona oDPH a hodnotu plnění
odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle
objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý
plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CEN A CELKE M (vč. DPH ) 70 785,0 0 K č

."•MJHAVyKUiSLEZfeKY :<
Krajský úřadPodrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: 29. 08. 2017





Bematský Pavel 

Od: SeveraJiří 
Odesláno: 31. srpna 2017 14:19 
Komu: Bematský Pavel; Veveričíková Radka 
Předmět: FW: Objednávka č. 0944/2017/INF/O 
Přílohy: 0944_2017_INF_TESCO SW.PDF 

From: Fryblík Robert [mailto:robert.fryblik@tescosw.cz] 
Sent: Thursday, August 31,2017 2:11 PM 
To:Severa Jiří<jiri.severa@msk.cz> N 

Cc: Zelenková Monika <monika.zelenkova@msk.cz>; Přibyl Petr<Petr.Pribyl@TESCOSW.CZ> 
Subject: RE: Objednávka č. 0944/2017/1NF/O 

Dobrý den, 

potvrzuji převzetí objednávky. 

S pozdravem 

Robert Fryblík 
konzultant 
TESCO SW a.s., tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc 
tel.:+420 587 333 518 
robert.f ryblik@tescosw.cz 
www.tescosw.cz 

From: Severa Jiří fmailto:iiri.severa<5>msk.czl 
Sent: Thursday, August 31, 2017 2:Ů1 PM 
To: Fryblík Robert <robert.frvb1ik(5)tescosw.cz> 
Cc: Zelenková Monika <mónika.zelenkova(S>rnsk.cz> 
Subject: Objednávka č. 0944/2017/1 NF/O 

Dobrý den, 
v příloze Vám zasílám objednávku na úpravy technického pasportu FAMA+ 
a žádám Vás o její akceptaci (potvrzení převzetí). 

S přáním hezkého dne 

Jiří Severa 
technický pracovník 
odbor informatiky 

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
tel: 595 622 249 
fax: 595 622 946 
e-mail: jiri.severa@msk.cz 
www.msk.cz 
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13 (DD 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení á auditu EMAS. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 

Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has successfully implemented the EMAS systém. 
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment. 

[Strana] 


