~ Univerzita Tomase Bati ve Zliné

Objednavka ¢.

Odbératel-fakturaéni adresa
Univerzita Tomase Bati ve Zliné
Fakulta logistky a krizového fFizeni
Studentské nam. 1532
686 01 Uherské Hradisté
IC: 70883521 DIC: CZ70883521

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

Zbozi dodejte na adresu:
Univerzita Tomase Bati ve Zliné
Fakulta logistky a krizového fFizeni
Studentské nam. 1532
686 01 Uherské Hradisté

Termin dodani 17.09.2025

Objednavame u Vas

4025002726

Ze dne 11.09.2025

Dodavatel

VACLAV HRABEC s.r.o.
Salagska 269

687 06 Velehrad

Ceska republika

IC: 26256231 DIC: CZ26256231
Vyfizuje HospodaFf FLKR
Telefon
E-mail
Fax

E-mail pro el.zasilani faktur:  fakturace@utb.cz

Ména objednavky: CZK

Text MnoZstvi DPH Celk.v¢.DPH
Obédy na konferenci 1,00 JV 84.700,00
Criscon
ve dnech 17. - 18.9.2025
Celkova hodnota objednavky: 84.700,00
Schvaluje: Podpis:

Objednavka s hodnotou vy3&i nez 50.000 K& bez DPH bude zvefejnéna dle zékona €. 340/2015 Sb.

Na faktufe a dodacim listu uvadéjte:
- pfesnou celou nasi faktura¢ni adresu
- Cislo objednavky
Strana:

Sidlo: Univerzita Tomase Bati ve Zliné
nam. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlin
1z1



From:—@hra becsro.cz>

Sent: Wednesday, September 17, 2025 6:43 AM

To: I ) th.c2>

Subject: Re: FW: Objednavka €. 4025002726 - obédy na konferenci Criscon 2025

Dobry den,
objednavku €.4025002726 ze dne 11.09.2025 akceptujeme.

Hezky den

]
VACLAV HRABEC s.r.0.
Salasska 269, 687 06 Velehrad
IC 26256231, DIC CZ26256231

Mobil: -+420 | G-
E-mail-@hrabecsro.cz

_@Lb.cz www.flkr.uth.cz



From: [

Sent: Thursday, September 11, 2025 2:34 PM

Subject: FW: Objednavka ¢. 4025002726 - obédy na konferenci Criscon 2025

Dobry den,
Prosim o akceptaci objednavky.
Dékuji.

S pozdravem

| R www.flkr.utb.cz




