From: Pavel Ticho(n) XXXXXXXXXXXXXXXX
Sent: Friday, September 12, 2025 6:24 PM
To: XXXXXXXXKX XXX XXX XXX XXX

Subject: Re: akceptace

AhOj XXXXXXXXXX,
dékuji moc

akceptuji objednavku
pohodovy vikend

On Thu, Sep 4, 2025 at 4:07 PM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> wrote:
Ahoj Pavle, prosim akceptaci objednavky ke katalogu 12/15.
Dékuiji.

XXXXXXXXXXX

XXXXXKXXXXXXXXX

Produkéni uméleckého oddéleni

XXXXXXXXXXKKXX [ XXXXXXKXXXXKKXX
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GASK

GALERIE STREDOGESKEHO KRAJE OBJEDNAVKA ¢&. 0-0533/00069922/2025

Datum: 3. 9. 2025

Odbératel: ]
o ) Dodavatel:
Galerie Stredoceskeho kraje, MgA. Pavel Tichofs
prispévkova organizace _
Barborska 51 Schnirchova 1354/9
28401 Kutna Hora 17000 Praha
IGO: 00069922 ICO: 01691511
DIG: CZ00069922 DIC:
Objednavame u Vas:
Oznageni polozky Jednotkova cena |y, s<tvi | Sazba DPH |CenabezDPH | DPH Cena s DPH
bez DPH celkem
Objednavame u Vas
grafické zpracovani o .
katalogu k vystavé 12/15 % 80 000,00 K&
PRECE...
Cena celkem s DPH: 80 000,00 K¢&
Objednavku schvalil: Akceptace objednavky dodavatelem:
=
- Datum:
Jméno:
Objednavku vystavil: Akceptaci této objednavky potvrzuji, Ze jsem osobou

k tomuto pravnimu jednani opravnénou.

Dal$i obchodni podminky:

1. Na faktufe uvadéjte Cislo nasi objednavky

2.V pfipadé spInéni poZadavk( zakona €. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednavka uvefejnéna v celém rozsahu
(smlouvy.gov.cz).

3. Cena je splatna na zakladé faktury ve Ihaté 30 dni od dodani zboZi (sluzeb) nebo doruceni faktury, a to ten den, ktery nastane
nejpozdeji.

4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formatu ISDOCx (www.isdoc.cz)



