
fakturant@seniori-navyslunLcz 

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

ekonom@seniori-navysluni.cz
úterý 5. srpna 2025 10: 15
fakturant@seniori-navysluni.cz
FW: nabídka oprava masovka

From: Jakub Hasman<kuba.hasman@seznam.cz>
Sent: Tuesday, August S, 2025 9:57 AM
To: ekonom@seniori-navysluni.cz
Subject: RE: nabídka oprava masovka

Dobrý den,

potvrzuji objednávku

S pozdravem

Jakub Hasman

---------- Původní e-mail---------­
Od: ekooQm@seniori:::navYslunI.cz
Komu: 'Jakub Hasman' <kuba.hasman@sezna.ill.cz>
Datum: 5. 8. 2025 9:55:06
Předmět: RE: nabídka oprava masovka

Dobrý den,

děkujeme za nabídku, opravu objednáváme.

Prosíme o písemné potvrzení objednávky.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Petra Špičková

Ing. Petra Špičková



Domov Na Výsluní, Hořovice

Pražská 932

268 01 Hořovice

Tel.: 313 101127, 723 511 759

From: Jakub Hasman <~_lJ.Q_~,tL~?!.D_<:l_D_@_?~Znc:Jr:fl~Q>
Sent: Tuesday, August 5,20259:21 AM
To: ~~QIJQr:fl_@_?~DJQ!.j=.D_~,{'iSI Un1~I
Subject: nabídka oprava masovka

Dobrý den,

zasílám Vám cenovou nabídku na opravu přípojné masovky k robotu ALBA

1 ks šnek masovky litina 3590,-

1 ks Náboj masovky litina 1 460,-

2ks Nůž křížový á 290,- / 580,-

2ks Nůž Stírací á 790,-/ 1 580,-

2ks Deska průtlačná 12mm á 540,-/ 1 080,-

2ks Deska průtlačná 4,5mm á 990,-/ 1 980,-

1 ks Deska průtlačná 6mm 650,-

1 ks Deska průtlačná 8mm 580,-

Celkem bez DPH : 11500,-

Cena celkem s DPH 21 %: 13915,-Kč

DPH 21 %: 2415,-
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S pozdravem

Jakub Hasman

Hořovice

tel. 604 976 455

lčo: 69768471

Dič: CZ7901050608
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