Nikola Peterova, DiS.

Predmét: Potvrzenni objednavky ¢. 338 - RKK

From: David Kouba [mailto:david.kouba@rk-kouba.cz]
Sent: Monday, August 28, 2017 11:25 AM

To: Ing. Ivana Binova

Cc: Nikola Peterova, DiS.

Subject: RE: objdnavkac.338

Dobry den,
potvrzuji pfijeti objednavky ¢. 338/2017/0SM/IB. Kontroly budou probihat tento tyden.

Termin instalace kolotoce jesté nevim, ale naplanuji a ddm védét. Opravenou fakturu jsem dnes pani Kleinové jiz
poslal.

Se srde¢nym pozdravem

Ing. David Kouba

RKK s.r.o.

M: +420 725934 726

E: david.kouba@rk-kouba.cz
W: www.rk-kouba.cz

From: Ing. lvana Binova [mailto:BINOVA@mucl.cz]
Sent: Monday, August 28,2017 11:13 AM

To: david.kouba@rk-kouba.cz

Subject: objdnavkac.338

Dobry den, pane Koubo,

posilam objednavku na ro¢ni kontrolu hfist a sportovist a prosim o potvrzeni jejiho pfijmu. Urguji koloto¢ Jana
Wericha. Prosim o datum instalace. Urguji opravenou fakturu s datem vystaveni po vystaveni objednavky.

Dékuji
Ing. lvana Binova

referent technické spravy majetku
Odbor technické spravy majetku

MeU Ceskd Lipa

nam. T. G. Masaryka 1, 470 36 Ceska Lipa
tel.: + 420 487 881 242

mobil: + 420 731 435 060

e-mail: binova@mucl.cz

ID DS: bkfbe3p




