
 < @ .cz>

Fwd: Objednávka č.35/OBJD420250149/LG
Počet zpráv: 2

 < @ .cz> 21. července 2025 v 23:17
Komu:  < @ .cz>

Objednávka - revizní závady

správce budov
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál
Tel: 
E-mail: @ .cz

---------- Forwarded message ---------
Od:  < @sosbruntal.cz>
Date: po 21. 7. 2025 v 23:17
Subject: Objednávka č.35/OBJD420250149/LG
To: < @c cz>

Dobrý den,
v příloze posílám objednávku .  
Prosím o písemný souhlas s objednávkou č.35/OBJD420250149/LG na odstranění vybraných revizních závad,
předpokládaná cena 42.550,- Kč + DPH.

Děkuji a přeji hezký den.

správce budov
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál
Tel: 
E-mail: @ .cz
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 < @sosbruntal.cz> 28. července 2025 v 6:58
Komu:  < @sosbruntal.cz>

správce budov
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál
Tel: 
E-mail: @ .cz

---------- Forwarded message ---------
Od:  < @centrum.cz>
Date: ne 27. 7. 2025 v 10:01
Subject: Re: Objednávka č.35/OBJD420250149/LG
To: < @ .cz>

Dobrý den, souhlasím s objednávkou č.35/OBJD420250149/LG odstranění závad z revízí s předpokládanou cenou
42 550,- Kč bez DPH
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______________________________________________________________
> Od: " " < @sosbruntal.cz>
> Komu: @ .cz
> Datum: 21.07.2025 23:17
> Předmět: Objednávka č.35/OBJD420250149/LG
>
Dobrý den,
v příloze posílám objednávku .  
Prosím o písemný souhlas s objednávkou č.35/OBJD420250149/LG na odstranění vybraných revizních závad,
předpokládaná cena 42.550,- Kč + DPH.
Děkuji a přeji hezký den.

správce budov
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál
Tel: 
E-mail: @ .cz
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