
Předmět: Obj. do registru
Od: Markéta Indráková <marketa.indrakova@muzeumnj.cz>
Datum: 9.7.2025 7:53
Komu: Renata Heiduczková <renata.heiduczkova@muzeumnj.cz>

From: bortel.stolarstvi
Sent: Wednesday, July 9, 2025 7:43 AM
To: Markéta Indráková <marketa.indrakova@muzeumnj.cz>
Subject: Re: FW: Objednávka - lavičky, fotopoint, Nová Horka

Dobrý den,
Potvrzuji přije� objednávky.

--
S pozdravem a přáním hezkého dne.
R. Bortel

From: Markéta Indráková
Sent: Thursday, July 3, 2025 10:04 AM
To: bortel.stolarstvi
Cc: 
Subject: Objednávka - lavičky, fotopoint, Nová Horka

Dobrý den,
přílohou zasíláme objednávku na výrobu 2ks laviček a fotopointu na zámek Nová Horka.

 Prosím o potvrzení objednávky.

Děkuji a přeji hezký den
Ing. Markéta Indráková
obchodní referent 

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
28. října 12, 741 01 Nový Jičín, Česká republika
e-mail: marketa.indrakova@muzeumnj.cz
web:  www.muzeumnj.cz
tel.: 

From: bortel.stolarstvi
Sent: Wednesday, June 25, 2025 2:52 PM
To: Markéta Indráková <marketa.indrakova@muzeumnj.cz>
Subject: Re: FW: Cenová nabídka - lavičky, fotopoint, Nová Horka

 Dobrý den,
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Ffønv børteI-Støıafstvi_
Sent: Wednesday, July 9, 2025 7:43 AIVI
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To: bortel.stolarstvi_
cfl=_
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Dobrý den,
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Děkuji a přeji hezký den
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obchodní referent

I\/|uzeum Novojičínska, příspěvková organizace
28. října 12, 741 01 NovýJičín, Česká republika
e-mail: marketa.indrakova@muzeumni.cz
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posílám fakturační udáje a cenovou nabídku na lavičky a fotopoint vč. nátěru.

 Lavičky modřín dle fota.               27 350 kč + 3650 kč nátěr 

Fotopoint smrk dle fota.                24 500 kč + 3650 kč nátěr.

Cena je za dvě vrstvy nátěru.

Fakturační údaje

Radek Bortel

Kadláčkova 1019/9

Kopřivnice

74221

IČ: 74118412

DIČ: 7912085247

--
S pozdravem a přáním hezkého dne.
R. Bortel

Přílohy:

Bortel - lavičky, fotopoint Nová Horka.docx 77,1 KB
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