
 

 

From: Freitagová Martina  

Sent: Wednesday, August 16, 2017 5:56 PM 
To: 'AdjustArt, Matyášová' 

Subject: RE: tisková data CLV - Kintera 

 
Paní Matyášová, moc Vám děkuji a takto potvrzuji.  

 

Objednávku zanesu do systému a pošlu začátkem příštího týdne, až mi to schválí kolegové.  

 

Ještě jednou děkuju za pomoc, jste skvělá! 

 

Zdravím,  

Martina  

 

 

From: AdjustArt, Matyášová  
Sent: Wednesday, August 16, 2017 3:51 PM 

To: Freitagová Martina 
Subject: RE: tisková data CLV - Kintera 

 
Dobrý den paní Freitagová, 
 
Na základě naší dohody bych tedy objednala x ks motivu Kintera II. 
 
Zároveň Vám pro jistotu posílám rozpis výlepu jednotlivých motivů s tím, že případně výlep na 
rotundě (x ks) bychom nahradili novými motivy Artpark (podle toho, jak stihnete dodat tisková data, 
buď již od x., případně až od x.. 
 
Paní Freitagová, prosím, jestli mi potvrdíte a zároveň bych Vás poprosila, jestli mi pak dodatečně 
můžete zaslat objednávku na vícenáklady kampaně: 
 
 

1. Výlep sítě                                                       87 500,- 
2. Tisk x ks CLV Kintera/motiv II                     10 800,- 
CELKEM:                                                                   98 300,-Kč + 21% DPH 
 

 
Moc děkuji. 
 
Lenka Matyášová 
 
*************************** 
Lenka Matyášová 
Adjust Art, spol. s r.o. 
Žerotínova 35, Praha 3, 13000 
tel.: xxxx 
mobil:xxxx 
*************************** 
 
 


