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Od:
Komu:
Předmět: Fwd: FW: Objednávka č. 290913/25 + faktura
Datum: pondělí 30. června 2025 14:37:16
Přílohy: 290913_25.pdf


1005774471.pdf
290913_25.pdf
centrumpaliativnipecezu-2025-0991-2.pdf


Dobrý den, 
posílám podepsanou objednávku 


 


Přeji hezký den.


Centrum paliativní péče | Dykova 15, Praha, 101 00


---------- Forwarded message ---------
Od:
Date: po 30. 6. 2025 v 12:53
Subject: FW: Objednávka č. 290913/25 + faktura
To:


Dobrý den,


 


v příloze Vám zasílám objednávku. Prosím o zaslání potvrzení přijetí, abychom mohli
zveřejnit v registru smluv.


 


Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat. Případně prosím o kontaktní osobu, na
kterou se mohu obrátit.








00216208



Vysoká škola (veřejná, státní)Typ



Centrum paliativní péče, z. ú.



Dykova 1165/15
101 00  Praha 10
Česká republika



290913/25Číslo objednávky
10.06.2025Datum vystavení



PřevodemZpůsob platby



OBJEDNÁVKA



Datum dodání od 11.06.2025
Doprava



Množství Celkem s DPH%DPH Cena/MJ bez DPH DPH/MJPoložka



DODAVATELODBĚRATEL



CZ00216208DIČ



MJ



Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové



zastupuje děkan fakulty 
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.



Šimkova 870                                       
500 03 Hradec Králové



03463583 CZ03463583DIČ



Bankovní účet



Bankovní účet /



Splatnost dnů 30



Plátce DPH



Městský soud v Praze
Oddíl/Vložka: U 99
Stav: Aktivní



Registrace v OR



IČ



IČ



kurz Komunikační ELNEC 1.00 100 000.0082 644.63 17 355.3721



100 000.00Kontaktní osoba



Razítko a podpis



Přibližná celková částka KčMgr. Martina Horská 
Telefon: +420495834615
E-mail: martina.horska@lfhk.cuni.cz



Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, 
ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání smlouvy 
do registru smluv zajistí Univerzita Karlova neprodleně po akceptaci dané objednávky. 



Univerzita Karlova je zapsána v Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů dle § 87 odst. 1 písm. j bod 2. zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.



Objednávku,  s uvedením jejího čísla, potvrďte na e-mail ekonom@lfhk.cuni.cz . Na faktuře uvádějte číslo objednávky.



290913/25Číslo objednávky 1Strana© MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz













CENTRUM 
PAL I AT I V N I



f V



PECE



Faktura 2025-0991
DANOVY DOKLAD



DODAVATEL



Centrum paliativni pece, z. u.
Dykova 15
101 00 Praha - Vinohrady



ODBERATEL



Lekarska fakulta v Hradci Kralove
Simkova 870
500 03 Hradec Kralove



ICO 03463583
DIC CZ03463583



Bankovnl ucet 2400671443/2010
Variabilnl symbol 20250991
Zpusob platby Prevodem



ICO 00216208
DIC CZ00216208



Datum vystavenl 16. 06. 2025
Datum splatnosti 30.06. 2025
Datum zdan. plneni 16.06.2025



DPH CENA CELKEM S DPH



Fakturujeme vam kurz Komunikacnl ELNEC 11.-12.6.2025 21 % 82 644,63 Kc 100 000,00 Kc



Celkem bez DPH 82 644,63 Kc
DPH 21% 17 355,37 Kc



100 000,00 Kc



Dykova 1165/15,10100, Praha 10 
•fflUk offlce0paHativnJeantruTrkcx 



ito; 03463583 
EM&CZ03463583



l niverzim Karlova 16878
Vytvoreno: 16.06.2025 v 10:42:41 Odbor
£j.: UKLFHK/389501/2025 EO
C.tlop.:
Listu: 1 Prfloh: 0 Zpruc.



Druh: pfsenme



Centrum paliativni pece, z. u„ U 99 vedena u Mestskeho soudu v Praze.
office@Daliativnicentrum.cz
https://paliativnicentrum.cz





mailto:office@Daliativnicentrum.cz


https://paliativnicentrum.cz










00216208



Vysoká škola (veřejná, státní)Typ



Centrum paliativní péče, z. ú.



Dykova 1165/15
101 00  Praha 10
Česká republika



290913/25Číslo objednávky
10.06.2025Datum vystavení



PřevodemZpůsob platby



OBJEDNÁVKA



Datum dodání od 11.06.2025
Doprava



Množství Celkem s DPH%DPH Cena/MJ bez DPH DPH/MJPoložka



DODAVATELODBĚRATEL



CZ00216208DIČ



MJ



Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové



zastupuje děkan fakulty 
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.



Šimkova 870                                       
500 03 Hradec Králové



03463583 CZ03463583DIČ



Bankovní účet



Bankovní účet /



Splatnost dnů 30



Plátce DPH



Městský soud v Praze
Oddíl/Vložka: U 99
Stav: Aktivní



Registrace v OR



IČ



IČ



kurz Komunikační ELNEC 1.00 100 000.0082 644.63 17 355.3721



100 000.00Kontaktní osoba



Razítko a podpis



Přibližná celková částka KčMgr. Martina Horská 
Telefon: +420495834615
E-mail: martina.horska@lfhk.cuni.cz



Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, 
ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání smlouvy 
do registru smluv zajistí Univerzita Karlova neprodleně po akceptaci dané objednávky. 



Univerzita Karlova je zapsána v Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů dle § 87 odst. 1 písm. j bod 2. zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.



Objednávku,  s uvedením jejího čísla, potvrďte na e-mail ekonom@lfhk.cuni.cz . Na faktuře uvádějte číslo objednávky.



290913/25Číslo objednávky 1Strana© MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz













IČO
DIČ



IČO
DIČ



Bankovní účet
Variabilní symbol
Způsob platby Převodem



Datum vystavení 16. 06. 2025
Datum splatnosti 30. 06. 2025
Datum zdan. plnění 30. 06. 2025



Faktura 2025-0991
DAŇOVÝ DOKLAD



DODAVATEL ODBĚRATEL



Centrum paliativní péče, z. ú.
Dykova 15
101 00 Praha - Vinohrady



03463583
CZ03463583



Lékařská fakulta v Hradci Králové
Šimkova 870
500 03 Hradec Králové



00216208
CZ00216208



2400671443/2010
20250991



DPH CENA CELKEM S DPH



Fakturujeme vám kurz Komunikační ELNEC 11.-12.6.2025 21 % 82 644,63 Kč 100 000,00 Kč



Centrum paliativní péče, z. ú., U 99 vedená u Městského soudu v Praze.
office@paliativnicentrum.cz
https://paliativnicentrum.cz



Celkem bez DPH 82 644,63 Kč
DPH 21 % 17 355,37 Kč



100 000,00 Kč



Sumář



Cena



Ř



Obsah





mailto:office@paliativnicentrum.cz


https://paliativnicentrum.cz/





			Faktura 2025-0991


			Dodavatel


			Odběratel


			Centrum paliativní péče, z. ú.


			Lékařská fakulta v Hradci Králové





			Cena celkem 100 000,00 Kč


			Sumář faktury


			Řádky faktury


			Obsah faktury











 
   1
   2025-0991
   C4E1C21B-273C-D471-7C69-D9C76AFFA072
   Fakturoid.cz
   2025-06-16
   2025-06-30
   true
   
   
   CZK
   1.0
   1
   
     
       
         03463583
      
       
         Centrum paliativní péče, z. ú.
      
       
         Dykova
         15
         Praha - Vinohrady
         10100
         
           CZ
           Česká republika
        
      
       
         CZ03463583
         VAT
      
    
  
   
     
       
         03463583
      
       
         Centrum paliativní péče, z. ú.
      
       
         Dykova
         15
         Praha - Vinohrady
         10100
         
           CZ
           Česká republika
        
      
       
         CZ03463583
         VAT
      
    
  
   
     
       
         00216208
      
       
         Lékařská fakulta v Hradci Králové
      
       
         Šimkova
         870
         Hradec Králové
         500 03
         
           CZ
           Česká republika
        
      
       
         CZ00216208
         VAT
      
    
  
   
     
       
         00216208
      
       
         Lékařská fakulta v Hradci Králové
      
       
         Šimkova
         870
         Hradec Králové
         500 03
         
           CZ
           Česká republika
        
      
       
         CZ00216208
         VAT
      
    
  
   
     
       1
       1.0
       82644.63
       100000.0
       17355.37
       82644.63
       100000.0
       
         21
         1
         true
      
       
       
         Fakturujeme vám kurz Komunikační ELNEC 11.-12.6.2025
      
    
  
   
     
       82644.63
       17355.37
       100000.0
       0
       0
       0
       82644.63
       17355.37
       100000.0
       
         21
      
    
     17355.37
  
   
     82644.63
     100000.0
     0
     0
     82644.63
     100000.0
     0
     0
     100000.0
  
   
     
       100000.0
       42
       
         2025-06-30
         2400671443
         2010
         Fio banka
         CZ1520100000002400671443
         FIOBCZPPXXX
         20250991
      
    
  








 


Děkujeme.


 


 


Finanční účetní


 


Univerzita Karlova


Lékařská fakulta v Hradci Králové


 


 


  
Sent: Monday, June 30, 2025 10:18 AM


 
Subject: Objednávka č. 290913/25 + faktura
Importance: High


 


 


 


Dobrý den,


 


v příloze Vám zasílám objednávku. Prosím o zaslání potvrzení přijetí, abychom mohli
zveřejnit v registru smluv.







 


Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat.


 


Děkujeme.


 


 


Finanční účetní


 


Univerzita Karlova


Lékařská fakulta v Hradci Králové


e-mail: 


 


Upozornění :
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní
charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této
zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření
smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní
odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při
jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR. 


Disclaimer:
If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for
informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text
of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the
acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor
does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its
attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and
archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
on GDPR.









