From: Frejová <rozpocty@fatrastavby.cz> 
Sent: Thursday, June 19, 2025 8:23 AM
To: Jana Dvořáčková <info@gvoz.cz>
Subject: RE: objednávka - výměna odpad.potrubí včetně výměny umyvadel

Dobrý den,

Potvrzujeme přijetí Vaší objednávky a počítáme s realizací a dokončením do uvedeného termínu.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Ing. Lenka Frejová
FATRA  - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
Školní 863, 735 14 Orlová
IČ: 25396293
Tel.: 734 442 236
Email: rozpocty@fatrastavby.cz

From: Jana Dvořáčková [mailto:info@gvoz.cz] 
Sent: Wednesday, June 18, 2025 2:33 PM
To: Frejová
Subject: objednávka - výměna odpad.potrubí včetně výměny umyvadel

Dobrý den, 

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 18. 6. 2025  u Vás objednáváme  výměnu odpad. potrubí včetně výměny umyvadel. 

Termín realizace zakázky  - červenec-srpen 2025 (nejpozději do 22. 8. 2025)

Celková cena činí dle CN 290.463,27 Kč.

Služby fakturujte na níže uvedeno adresu gymnázia. 

Prosíme o potvrzení/akceptaci naší objednávky v daném rozsahu pokud souhlasíte. 

Děkujeme. 

S pozdravem


Jana Dvořáčková
tajemnice školy
[bookmark: _GoBack] 
Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
příspěvková organizace
Volgogradská 2632/ 6a
700 30  Ostrava-Zábřeh
IČ: 00842737
 
tel.:  + 420 596 750 873
info@gvoz.cz
www.gvoz.cz
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