Smlouva ¢. 1162025

Dodavatel: SEADON s.r.o., s.r.o0., IC: 28601505
Objednatel: Jandckova konzervator v Ostraveé, IC: 00602078

From: Jan Vala <vala@seadon.cz>

Sent: Tuesday, June 17, 2025 1:29 PM

To: Kahankovd Romana <romana.kahankova@jko.cz>

Subject: RE: Oprava stfechy - smlouva ¢. 1162025 - prosim potvrdit

Dobry den,

Potvrzuji objednavku.

S pozdravem

Mgr. Jan Vala
obchodni manazer

SEADON, s.r.o.
Rovniny 45/1116
748 01 Hlucin

From: Kahankova Romana <romana.kahankova@jko.cz>
Sent: Tuesday, June 17, 2025 12:12 PM

To: Jan Vala <vala@seadon.cz>
Subject: Oprava stfechy - smlouva ¢. 1162025

SEADON s.r.o.
IC: 28601505
Rovniny 1116/45
748 01 Hlugcin

na zakladé Vasi cenové nabidky ¢. 00625, ktera je pfiloZena, timto objednavam opravu oplasténi stiechy v ¢asti budovy JKO nad
knihovnou v celkové cené: 149.578,- K¢ bez DPH.
Vse véetné demontdze pavodniho oplechovani a dalSiho nepotfebného materidlu a odvozu a likvidace vzniklého odpadu.

Realizace a termin ukonceni praci: dle domluvy, nejdfive 28.6.2025, pficemz prace by mély byt ukonceny nejpozdéji
30.7.2025. Material je moZné navézt po dohodé s udrzbou.

Veskeré prace prosim komunikujte s kolegy z udrzby na tel. ¢. anonymizovano.
Dalsi podminky:
- platba faktury probéhne po predani dila bez vad a nedodélk.

- rozsah praci, zarucni IhGta: uvedeno v cenové nabidce.

Tuto objednavku povaZuijte za smlouvu ¢. 1162025, kterou po Vasem potvrzeni o prijeti (postaci jako odpovéd na tento e-mail)
vlozim do registru smluv. Jsme povinnym subjektem a hodnota predmétu plnéni presahuje ¢astku 50.000,- K¢ bez DPH.

Dékuji a budeme se tésit na spolupraci. Preji hezky den.

Romana Kahdnkovad

zdstupkyné reditelky

vedouci pravné-ekonomického useku

Jandckova konzervator v Ostravé, prispévkovd organizace
Ceskobratrskd 958/40, Moravskd Ostrava, 702 00 Ostrava
IC: 00602078

DIC: CZ00602078
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