Sommerova Alena

Predmét: FW: Objednavka ¢. 2171714265

From: Kalhotkova Petra [

Sent: Monday, August 21, 2017 11:55 AM
To: Sommerova Alena

Subject: RE: Objednavka €. 2171714265

Dobry den,

Zasilame akceptaci Vasi objednavky ¢. 2171714265 ze dne 21.8.2017.
Cena cCini 362 486,80 K¢ bez DPH.

S pozdravem a pranim pékného dne,

Jana Polednickova
Customer Service Assistant

BIOMEDICA

BIOMEDICA CS, s.r.o.
Podnasepni 1

602 00 Brno

Czech Republic

T +420 545 214 915

M +420 602 563 612
www.bmgrp.cz

1CO: 46342907, DIC: CZ46342907
Spolecnost je zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, odd. C, vlozka 52908

Tato zprava miZe obsahovat zédkonem chranéné & osobni informace a je uréena pouze jejim adresatim. V
pripadé, Ze jste obdrzeli tuto zpravu omylem, budte prosim tak laskavi a informujte nas bezprostiedné telefonicky
¢i e-mailem o této skutecnosti a vymazte zpravu z Vaseho systému.

This e-mail may contain legally privileged information and is intended only for the addressees. If you have
received this e-mail in error, kindly notify us immediately by telephone or e-mail and delete the message from
your system.

From: Sommerova Alena [mailto:Sommerova.Alena@fnbrno.cz]
Sent: Monday, August 21, 2017 10:22 AM

To: BMGRP CZ OBJEDNAVKY <objednavky@bmgrp.cz>

Subject: Objednavka ¢. 2171714265




Dobry den,
objednavame u Vas zbozi dle pfilohy. ZboZi dodejte nejlépe prosim k uvedenému datu do Iékdrny do 12. hodin.

Dodrzujte prosim pozadavek dodani!!! Pokud je poZadovano dodani az v pfistim mésici, je bezpodminecné nutné
zbozi dodat a fakturovat az v daném mésici!!!!

Na zakladeée Zakona ¢. 340/2015 o reqistru smluv zadame
obratem o zaslani akceptace objednavky a uvedeni
celkoveé predpokladané ceny bez DPH!!IIII!

S pfanim pfijemného dne

Alena Sommerova
Nemocniéni lékarna - LCH
Jihlavska 20, 625 00 Brno
Tel: 532 232 154



