
DIAMO

Objednávka č. 4520065088
Datum vystavení: 05.06.2025DIAMO, státní podnik

Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel:
AUTO IN s.r.o.
Poděbradská 292
530 09 Pardubice

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184
261 01 Příbram VII

IČO: 25298828 DIČ: CZ25298828

Banka: /

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: ČSOB, a. s., č. ú. 217725563/0300

Vyřizuje/Ko nta kt:
Požaduje/Kontakt: E-mail:|
Dodací lhůta: 31.08.2025 Místo dodání: o. z. Příbram - Chlumec
Splatnost: 30 dní od doručeni dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte v pdf formátu a zároveň ve formátu ISDOC na
fakturypribram@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "ZDPH . V opačném případe je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a odovatel je povine n v stavi novy b ezva dny
neodvedenou da z idané odnoty hrazuje t právo°zapťatft dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku

ve výši 0 1 % z ceny plněni bez DPH za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel ie povinným subjektem dle zakqna c.
106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů. Dodavatel uděluje objednateli souhlas ke zverejnem
objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015_Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších
předpisů Osobni údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracovaní objednávky a dodám objednaného plném, jak ukládá
nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních
údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se
považuji za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb I MJ | Cena/MJ | Množství | Předpokl. cena |

Oprava Ford Ranger 1 UB 8147 Jedn 150.000,00 1 150.000,00
Oprava vozidla Ford Ranger 1UB 8147 po dopravní nehodě.
Číslo PU: 2025116093.

Předpokládaná cena opravy 150 000 Kč bez DPH dle e-mailové nabídky ze dne 3.6.2025

Kontaktní osoba

150.000,00Celková hodnota bez DPH CZK

Razítko a podpis dodavatele:Razítko a podpis objednatele:

Elektronický podpis - 06.06.2025
Certifikát autora podpisu:



POZOR: Externí e-mail! Tento e-mail pochází z organizace mimo s. p. DIAMO. Neklikejte na odkazy ani neotevírejte přílohy
nepoznáváte-li odesílatele a nevíte-li, zda je obsah bezpečný!

   

From:
Sent on: úterý 3. června 2025 13:56:25
To:
Subject: RE: DIAMO - Ford Ranger 1UB 8147
   

Dobrý den pane 
předpokládaná cena opravy je cca 150 000,- Kč bez DPH.
Vozidlo bylo převezeno z pobočky v UL na pobočku AUTO IN do Děčína, kde máme karosárnu a lakovnu.
 
S přáním krásného dne
 

AUTO IN s.r.o.
Předmostí 2, 405 02 Děčín
Česká republika

Mob: 
Email: 
 
From: 
Sent: Monday, June 2, 2025 8:04 AM
To: '
Subject: FW: DIAMO - Ford Ranger 1UB 8147
Importance: High
 
 
 

AUTO IN s.r.o.
Předmostí 2, 40502 Děčín 
Česká republika 

Odkaz na GDPR a nakládání s osobními údaji https://cdn.fordissimo.cz/static/dw/Ford-Fair-Collection-Notice-pro-
konecne-zakazniky.pdf
 
From: 
Sent: Monday, June 2, 2025 6:29 AM
To:

Subject: DIAMO - Ford Ranger 1UB 8147
Importance: High
 
Dobrý den,
 

AUTO IN

AUTO IN

https://cdn.fordissimo.cz/static/dw/Ford-Fair-Collection-Notice-pro-konecne-zakazniky.pdf
https://cdn.fordissimo.cz/static/dw/Ford-Fair-Collection-Notice-pro-konecne-zakazniky.pdf


dne 30.5.2025 byl na pobočku AUTO IN ve Všebořicích dovezen Ford Ranger 1UB 8147 po nehodě. Poškozená levá zadní část
vozidla. Prosím po prohlídce vozidla o nacenění opravy tak, abych mohl vystavit objednávku.
 
Opravu vozidla si hradíme sami a až poté uplatňujeme na pojišťovně.
 
S poděkováním a pozdravem
 

 
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
E-mail:   

___________________________________________________
Sídlo: DIAMO, státní podnik,  Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
http://www.diamo.cz

 

http://www.diamo.cz/
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