
From: Vacková Gabriela <gabriela.vackova@sntplus.cz>  
Sent: Wednesday, April 16, 2025 3:47 PM 
To: Drápelová Thuraya <Drapelova@nemiv.cz>; Servis <servis@sntplus.cz> 
Cc: Sedláčková Dana <Sedlackova@nemiv.cz>; Fajkus Petr <petr.fajkus@sntplus.cz> 
Subject: RE: Servisní nabídka s požadavky (25SZ010100000621) 
Importance: High 

 
Vážená paní inženýrko, 
 
Potvrzuji přijetí objednávky 36/25/8 ze dne 16. 4. 2025 na částku 94638 Kč s DPH. 
 
S přátelským pozdravem, 
 
Gabriela Vacková 
Service department 
 

SNT Plus s.r.o. 
Novodvorská 994/138 
142 00 Praha 4, ČR 
T: +420 239 047 505 
T: +420 220 770 505 
W: www.sntplus.cz 

 

 
From: Drápelová Thuraya <Drapelova@nemiv.cz>  
Sent: Wednesday, April 16, 2025 3:14 PM 
To: Servis <servis@sntplus.cz> 
Cc: Sedláčková Dana <Sedlackova@nemiv.cz> 
Subject: RE: Servisní nabídka s požadavky (25SZ010100000621) 

 
Dobrý den,  
S cenovou nabídkou souhlasím a v příloze posílám objednávku č. 36/25/8 ze dne 16. 4. 
2025 na částku 94638 Kč s DPH. Prosím o její potvrzení. 
 
Děkuji Vám a přeji pěkný den,  
 
Ing. Thuraya Drápelová 
Biomedicínský inženýr 
 
Nemocnice Ivančice, p.o. 
Široká 16 
664 91  Ivančice 
kancelář: 546 439 617 
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