

	From: 
Sent: Monday, April 7, 2025 12:37 PM
To: 
Subject: RE: obj - 110
Dobrý den,
předmětnou objednávku tímto potvrzujeme za podmínek stanovených v objednávce a v hodnotě ve výši 57 600,00Kč bez DPH. Termín dodání do 10.4.2025
S pozdravem
 Koordinátor zakázek
  [image: cid:image002.gif@01DBA7B9.B066B130]
CHEIRÓN a.s.
Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6
Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
------------------------------------------
"Informace v tomto e-mailu včetně jeho příloh obsažené nejsou právním jednáním společnosti CHEIRÓN a.s. směřujícím k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Informace v e-mailu a jeho přílohách obsažené mají indikativní a informační charakter. Jednání směřující k uzavření smlouvy, z níž by společnost CHEIRÓN a.s. byla právně zavázána, je vázáno výlučně na jednání osob oprávněných příslušnou společnost zavazovat a za ni jednat (statutární orgány a osoby zmocněné na základě plné moci)."
From: 
Sent: Monday, April 7, 2025 11:08 AM
To: 
Subject: obj - 110
Dobrý den,
[bookmark: _GoBack]v příloze Vám posíláme objednávku zboží z RKS: 2024009749/P24V00003743
Prosíme o zaslání potvrzení přijetí objednávky a uvedení její celkové hodnoty bez DPH a termínu dodání (viz. vzor).

Vzor akceptace: 
,,Předmětnou objednávku tímto potvrzujeme za podmínek stanovených v objednávce a v hodnotě ve výši ……. Kč bez DPH. Termín dodání do ………“. 

Žádáme o dodržení smlouvy  - měsíční splatnost faktury, uvedení čísla veřejné zakázky (RKS) na fakturu…
Dodání faktury a dodacího listu současně s materiálem. 

Předem děkuji,
S pozdravem
Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292
Výjezdová základna: Brno-Bohunice-CS

	


Poznámka : 2024009749/P24V00003743
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dychame za Vas.




