
Řešení havarijní situace: 
 
From: Weilova, Jana Sent: Tuesday, July 25, 2017 10:25 AM 
To: J.Ď.  
Subject: RE: náhradní díly Element2 
 
Dobrý den paní …, 
 
díl by měl být k dispozici a stojí 73 754,72 Kč bez DPH. 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Jana Weilová 
 
Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o. 
Slunečná 27/3239 
100 00 Praha 
Czech Republic 
 
From:  
Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:41 AM 
To: Weilova, Jana; Analyze.CZ 
Subject: náhradní díly Element2 
 
Dobrý den, 
 
objednávám si tímto emailem u vás náhradní součástku:  
1039822             N/A       Inlet System Power Supply 
 
Máte ji prosím na skladě? Potřebovali bychom ji co nejrychleji, řešíme poruchu přístroje. 
Dejte mi prosím vědět kolik stojí. 
 
Děkuji, 
 
… 
Geologický ústav AV ČR 
Rozvojová 269 
Praha 6 - Lysolaje 
tel.: … 
email: ... 
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