from: Simankova Tereza

Sent: Thursday, January 30, 2025 7:12 AM

To: 'LB GASTRO s.r.o0.' <lbgastro@centrum.cz>
Subject: RE: catering 7.2.2025

Dobry den, pfesné tak jen hold voda do dzbanu.

Dékuji
XXXXXXX

From: LB GASTRO s.r.0. [mailto:lbgastro@centrum.cz]
Sent: Thursday, January 30, 2025 6:29 AM

To: Simankova Tereza <simankova@hlucin.cz>
Subject: RE: catering 7.2.2025

Dobry den,
takZe budeme davat jen holou vodu do dZbanka?
Hezky den xxxxxxx

> Od: "Siménkova Tereza" <simankova@hlucin.cz>

> Komu: "LB GASTRO s.r.0." <lbgastro@centrum.cz>
> Datum: 29.01.2025 14:21

> Pfedmét: RE: catering 7.2.2025

>Dobry den, dekuji za cenovou nabidku.

Po dohodé s pani vedouci nemame zdjem o citrény a vecefi nakonec snizujeme na 250 kusti.
Dé&kujeme za spolupraci.

XXXXXXXXX

From: LB GASTRO s.r.o. [mailto:lbgastro @centrum.cz]

Sent: Wednesday, January 29, 2025 10:46 AM

To: Simankova Tereza <simankova@hlucin.cz>
Subject: Re: catering 7.2.2025

Dobry den pani XxxXxXxXxx

posilam Vam ptfedbéznou cenovou nabidku.
Hezky den xxxxxxx

> Od: "Simdnkové Tereza" <simankova@hlucin.cz>

> Komu: "LB GASTRO s.r.0." <LBGASTRO @centrum.cz>
> Datum: 27.01.2025 16:45

> Predmét: catering 7.2.2025

>

Dobry den,

Vv s

dle ptedchozi dohody zasilam podrobnéjsi info k plesu seniord, ktery se uskutecni v KD
Hlucin 7.2.2025 od 15h. Prosime o zajisténi veSkerého cateringu v¢etné naddobi a obsluhy.



7.2. — KD Hluéin, ples seniord, p. Simankova

15:00

270 x zakusek Florida 42,- 11340,-
240 x Kava, mléko, cukr 25,- 6000,-
Citrony do dzbankd na vodu 600,-
240 x 2dcl vino bilé 40,- 9600,-
1ks Roldda bez mouky (9tezll) 330,-
18:00

260 x 150g Smazeny kureci fizek, bramborova kase, okurek

125,- 32500, -
Doprava 200,-
Zapujceni nadobi + umyti 4000,-
4 x Obsluha 12:30-21:00 34 hodin 220,- 7480,-

72050,-



