
-----Original Message----- 

From: Ing. Pavlína Caisová <starosta@mesto-nyrany.cz>  

Sent: Tuesday, February 18, 2025 9:02 AM 

To: 'MUSIC PRO SERVICE, s.r.o.'  

Cc:  

 

 

OBJEDNÁVKA 

 

Odběratel (fakturační adresa): 

Město Nýřany 

Benešova třída 295 

330 23 Nýřany 

IČ: 00258199 

Datová schránka: 8hrbtcq 

podatelna@mesto-nyrany.cz 

www.nyrany.cz 

 

Dodavatel: 

MUSIC PRO SERVICE, s.r.o. 

Lidická 33 

323 00 Plzeň 

IČ: 28048491 

DIČ: CZ28048491 

 

Předmět objednávky: 

Ozvučení sportovní haly (dle cenové nabídky ze dne 30.12.2024 - viz příloha) 

 

Termín dodání (plnění): 

Nejpozději do 30. 04. 2025 

 

Cena: 

298.819,01 Kč bez DPH 

 

Místo dodání (montáže): 

330 23 Nýřany, Železniční 1386 

 

Kontaktní osoba v místě dodání:  

 

 

Objednávka bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 

Ing. Pavlína Caisová 

starostka města Nýřany 
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http://www.nyrany.cz/

