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S pozdravem

Základní škola Praha-Dolní Chabry,
príspevková organizace
Sporická 34/400
184 21 Praha 8
ICO: 70970190
DIC: 008(CZ)70970190
m
e

From: b
Sent: Thursday, February 13, 2025 11:33 AM
To:
Subject: Fwd: re: re: jízdné pro školu

------- Puvodní e-mail ----------
Od: SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. "info@,klinovec.cz>

Komu:
Datum: 13.02.2025 10:57:23
Predmet: RE: re: jízdné pro školu

Dobrý den, fakturu naleznete v príloze.

S práním pekného dne Jaroslav Paur

SKIAREÁL KLÍNOVEC

From:

Sent: Thursday, February 13, 2025 9:40 AM

1



To: SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. <info@k1inovec.cz>

subject: Re: re: jízdné pro školu

Dobrý den,

Není potreba vystavit fakturu zvlášt' pro deti a dospelé. Dejte to prosím na spolecnou,

Dekuji

---------- Puvodní e-mail ----------

Od: SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. <info@klinovec.cZ"

Komu:

Datum: 13.02.2025 09:25:45

Predmet: RE: jízdné pro Školu

Dobrý den,

v prípade nedojezdu Vám peníze vrátíme skrze dobropis zpet na úcet.

Cena kurzu bude následující:

4 dny díte: l 850 CZK * 31 = 57 350 CZK

4 dny dosp.: 2 900 CZK * 2 = 5 800 CZK

4 dny ucitele zdarma * 2 = O CZK

Chcete vystavit zvlášt' fakturu na dospelé a deti nebo muže být pro všechny
duhro[rlady?

Jízdenky si vyzvednete v naší kancelári na adrcsc Loucná pod Klínovcem 207, která
je otevrena denne od 08:00 do 16:00. Na míste mi odevzdáte seznam žáku a uhradíte
zálohy na
cipové

karty - 50 CZK kus, pokud prijedete v uvedeném poctu bude to l 750 CZK.

S práním pekného dne Jaroslav Paur

SKIAREÁL KLÍNOVEC

From:

Sent: Wednesday, February 12, 2025 9:01 PM
To: SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. <info@klinovec.cz>

subject: jízdné pro školu

Dobrý den, od 25.2.- 28.2. 2025 se chystáme se školou do Vašeho ski areálu

na lyžarský výcvik. Rádi bychom predem vystavili fakturu na permanentky

pro žáky a doprovod, abychom nemuseli s sebou vozit velký obnos
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penez. Objednávka by byla na 31 žáku + 4 ucitelé v doprovodu, 4 dny
lyžování. Pokud by by se stalo, že se pocet osob v konecném dusledku bude
menit, lze peníze za nepríchozí vrátit zpet? Faktura by byla na školu:

Základní škola Praha- Dolní Chabry, príspevková organizace

Sporická 400/34 184 21

Praha 8- Dolní Chabry

ICO: 70 970 190.

V prípade nutnosti doplnení jiných údaju me prosím kontaktujte.

Dekuji, s pozdravem
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r .Dodavatel: IC: 09617124 DIC: CZD9617124

1R^l$klareal SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.
LINOVEC Belgická 681/5

12000 Praha
Ceská republika

Bankovní spojeni: 941971319 l 0800 ,

IBAN: CZ42 0800 0000 0009 4197 1319
Zapsána v obchodním rgjstriku vedeném Mestským soudam v Praze oddíl C, vložka
345615.

Faktura - danový doklad

Vaše objednávka:

Zakázka:

Konstantní symbol:

Variabilní symbol:

525010109

0308

525010109

Datum vystaveni: 13.02.2025

Datum zd. plnení: 13.02.2025

Datum splatnosti: 25.02.2025

Dodací podmínky:

Platební podmínky: Prevodním príkazem

Prepravní podmínky:

Odberatel: lC: 70970190
DIC:

Základní škola Praha - Dolní Chabry,
príspevková organizace
Sporická 400/34
18400 Praha

Príjemce:

Základni škola Praha - Dolní Chabry, príspevková organizace

Sporická 400/34

18400 Praha

Fakturujeme vám následujici položky (v cenách je již obsažena uvedená sleva):

Oznacení Pocet Mj mj DPH Cena MJ CZK

Popis dodávky Cena MJ s DPH CZK

SL0532 31.00 KS
ŠKOLA Vícedenní jízdné: 4 dny ( DETI 2007 -2018 ) DPH 12%

SL0529 2,00 KS
ŠKOLA Vícedenní jízdné: 4 dny ( DOSPELÝ ) DPH 12%

12% 1 651,79
1 850,00

12% 2 589,29
2 900,00

Celkem CZK Zakázka

Celkem s DPH CZK Sleva%

51 205,36
57 350,00 0,00

5 178,57
5 800,00 0,00

Rekapitulace DPH danov6ho dokladu R5M0109

Sazba Základ DPH Cástka DPH Celkem s DPH
12% 56 383,93 6 766,07 63 150,00

Celkem 56 383,93 6 766,07 63 150,00

Jízdní koeficient

O

Celkem k úhrade: 63 150,00 CZK

Vystavil: Jaroslav Paur Podpis a razítko:

Telefon: info@klinovec.cz

Email:
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)
,rSKIAREÁL KÚ' OVEC s.r.o.

Hdg:cká 6BJÁ " f;'a'ia 2

lC 096,17124. DIC czog617124

-3-

W'"

áj

SPD*1.0*ACC:CZ4208000000000941971319*AM:63150.00*CC:CZK*DT:20250225*MSG:FVU TUZEMSKA SKOLA*X-VS:525010109*X-KS:0308*




