Smlouva ¢. 722025

Dodavatel: SEADON s.r.o., s.r.o0., IC: 28601505
Objednatel: Jandckova konzervator v Ostraveé, IC: 00602078

From: Jan Vala <vala@seadon.cz>

Sent: Wednesday, February 12, 2025 10:57 AM

To: Kahankova Romana <romana.kahankova@jko.cz>
Subject: RE: Oprava strechy - smlouva ¢. 722025

Dobry den,
dékuji za objedndavku timto emailem potvrzuji jeji pfijeti.

S pozdravem

Mgr. Jan Vala
obchodni manazer

SEADON, s.r.o.
Rovniny 45/1116
748 01 Hlucin

From: Kahankova Romana <romana.kahankova@jko.cz>
Sent: Wednesday, February 12, 2025 10:17 AM

To: Jan Vala <vala@seadon.cz>

Subject: Oprava stfechy - smlouva ¢. 722025

SEADON s.r.o.
IC: 28601505
Rovniny 1116/45
748 01 Hlugin

Dobry den pane Valo,

na zakladé Vasi cenové nabidky, kterd je priloZena, timto objednavam:

- opravu oplasténi stfrechy spojovaci chodby tzn. kréku v cené 158.543,- K¢ bez DPH a

- dodani a montaz snéhovych zachytdvacl na ¢ast stfechy koncertniho salu svazujici se k budové JKO
(nad spodni rezii), v cené: 58.900,- K¢ bez DPH.

Vse véetné demontaze plvodnich krytin ¢i zachytdvacl a odvozu a likvidace vzniklého odpadu.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Realizace a termin ukonceni praci: do 12.3.2025.

Aby nedoslo ke kolizi skolni akce s hluénymi pracemi v atriu, koordinujte prosim veskeré prace
s kolegou anonymizovano, ktery ma na starost organizaci akci JKO v koncertnim sdle (ten
bezprostfedné sousedi s mistem praci).

Tuto objedndvku povaZzujte za smlouvu ¢. 722025, kterou po Vasem potvrzeni o pfijeti (postaci jako
odpovéd na tento e-mail) vloZzim do registru smluv. Jsme povinnym subjektem a hodnota predmétu
plnéni ptesahuje ¢astku 50.000,- K¢ bez DPH.

Dékuji a budeme se tésit na spoluprici.
Pteji hezky den.

Romana Kahdnkova

zdstupkyné reditelky

vedouci pravné-ekonomického useku

Jandckova konzervator v Ostravé, prispévkovd organizace
Ceskobratrskd 958/40, Moravskd Ostrava, 702 00 Ostrava
IC: 00602078

DIC: CZ00602078
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