-----Original Message-----
From: Břicháček Pavel [mailto:pavel.brichacek@schoeller.cz] 
Sent: Monday, August 07, 2017 8:56 AM
To: pytlounova.sarka@vuzv.cz
Subject: RE: Havárie hlubokomrazicího boxu na biologický materiál-nákup nového

Dobrý den,
Potvrzujeme přijetí Vaší objednávky
Plnění odhadujeme cca. za 2-3 týdny


S pozdravem

P. Břicháček, jednatel
Schoeller
Vídeňská 124
P-4, 148 00
261009121
602230356
www.schoeller.cz

-----Original Message-----
From: Malá Petra [mailto:petra.mala@schoeller.cz] 
Sent: Monday, August 07, 2017 8:23 AM
To: 'Kloučková Kristýna' <kristyna.klouckova@schoeller.cz>
Cc: Švedlárová Nikol <nikola.svedlarova@schoeller.cz>; pavel.brichacek@schoeller.cz; Mančal Petr <petr.mancal@schoeller.cz>
Subject: FW: Havárie hlubokomrazicího boxu na biologický materiál-nákup nového
Importance: High

Ahoj, objednávka pro Vás.

-----Original Message-----
From: Schoeller Instruments [mailto:info@instruments.cz] 
Sent: Monday, August 07, 2017 8:18 AM
To: 'Malá Petra' <petra.mala@schoeller.cz>; Nikola Švedlárová <nikola.svedlarova@schoeller.cz>
Subject: FW: Havárie hlubokomrazicího boxu na biologický materiál-nákup nového
Importance: High



-----Original Message-----
From: Pytlounová Šárka [mailto:pytlounova.sarka@vuzv.cz] 
Sent: Monday, August 07, 2017 7:56 AM
To: 'Schoeller Pharma Praha s.r.o.'; Martina.Pisova@schoeller.cz
Subject: FW: Havárie hlubokomrazicího boxu na biologický materiál-nákup nového
Importance: High

Urgence požadavku ze dne 28.7.2017. 
Nutné potvrdit objednávku pro zveřejnění v RS.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pytlounová Šárka
referent ekonomického úseku
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves
IČ 00027014
DIČ CZ00027014
tel. 734 253 116
tel. 267 009 636
pytlounova.sarka@vuzv.cz


-----Original Message-----
From: Pytlounová Šárka [mailto:pytlounova.sarka@vuzv.cz] 
Sent: Friday, July 28, 2017 9:07 AM
To: 'Martina.Pisova@schoeller.cz'
Subject: Havárie hlubokomrazicího boxu na biologický materiál-nákup nového
Importance: High

Dobrý den,
upozorňujeme, že je nutné z vaší strany v co nejkratším termínu objednávku emailem potvrdit a vyčkat s plněním do doby, než obdržíte informaci, že je objednávka zaregistrována v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. 
Potvrzení objednávky musí být v původním textu emailu nikoliv v příloze. 
Dejte tedy odpovědět na email.....a potvrďte převzetí objednávky. 

Objednávka 2917191 ze dne 27.7.2017
Předběžná cena s DPH  248 050,-
Cena bez DPH  205 000,-

Věc: Havárie hlubokomrazícího boxu na biologický materiál-nákup nového Nákup nového dle nabídky č. 17490
- Cenová nabídka č. 17490
Hlubokomrazící box MDF-DU500VH, výrobce Panasonic Healthcare Co. (PHC), cena s DPH 248  050 Kč


Děkujeme.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Pytlounová Šárka
referent ekonomického úseku
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves
IČ 00027014
DIČ CZ00027014
tel. 734 253 116
tel. 267 009 636
pytlounova.sarka@vuzv.cz
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