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Holubová Zuzana

Od:
Odesláno: pátek 31. ledna 2025 12:49
Komu:
Předmět: Re: Cenová kalkulace

Pražské služby, a.s.  

Pod šancemi 444 / 1 
19000  Praha 
CZ 
 
 
 
Ve Vestci 31.01.2025 
 
 
Re: Cenová kalkulace 
 
 
Dobrý den, 
 
čekala jsem na kolegu z výroby. 
 
 
1200 mm x 1400 mm / 0,08 µm 
 
cena bez DPH = 11,90 Kč/ks  (cena je uvedena s dopravou) 
 
výroba 3-4 týdny 
 
 
 
S přátelským pozdravem 
 
 
 

Ekobal spol. s r. o. 
tel.: 
GSM
fax.: 
emai
www
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- - - - - Original Message - - - - -  
From:
To: "
Sent: 
Subject: Cenová kalkulace 
 
 
  
 
  
 
Dobrý den,  
 
  
 
prostřednictvím tohoto emailu si Vás dovoluji požádat o cenovou nabídku na  
dodání níže uvedeného zboží: 
 
  
 
PYTEL, LDPE, 1200X1400MM, ČERNÝ, 80 MIC.,SKLÁDANÝ         5000 ks 
 
  
 
Ve Vaší nabídce uveďte prosím následující:  
 
  
 
·                číslo Vaší nabídky 
 
·                možný termín dodání od objednání 
 
·                cenu v Kč bez DPH za kus 
 
·                cenu za dopravu na místo určení  ( Pražské služby a.s., Pod  
Šancemi 444/1, Praha 9) 
 
·                výši slevy pro naší spol.  
 
·                datum platnosti nabídky 
 
·                délku záruky 
 
  
 
V případě, že nebudete mít zájem nabídku podat, dejte mi toto, prosím, obratem  
na vědomí emailem.  
 
  
 
Smluvní vztah se bude řídit danou objednávkou a dále Všeobecnými nákupními  
podmínkami spol. Pražské služby, a. s., které jsou dostupné na internetových  
stránkách naší společnosti www.psas.cz/vnp. 
 
Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne převzetí faktury objednavatelem  
(standardní podmínky naší společnosti). 
 
  
 
Za Vámi zaslanou nabídku předem děkuji a těším se na budoucí spolupráci. 
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S pozdravem 
 
  
 
Předem děkuji a přeji hezký den.  
 
  
 
S pozdravem 
 
  
 

 
Referent nákupu 
 
  
 
Pražské služby, a.s. 
 
Pod šancemi 444/1 
 
190 00  Praha 9 
 
Mob:  
 
email: cz 
 
web: www.psas.cz  
 
 
 
  
 
  
 
  


