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Objednatvl

lu"(ĎodV:-dz:36"Ig37 DIČ: CZ25361937

i GRADIVA,  a.s.

Poděbradova  3148

702  00 0strava

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská  univerzita
OSTRAVSKÁ
uNIVEilTA

Dvořákova  7

7C)1 03 0strava  1

Konečný  příjemce:

Lékařská  fakulta  OU

Štverková  Martina

Syllabova  19

703  00  0strava  - Vítkovice

Datum  vystavení:  29.01.2025

Datum  dodání:

Forma  dopravy:

Množ.  MJ  Název  položky

1. ks  Objednáváme  zhotovení  navigačrího  systému  pro

budovu  nového  děkanátu  vč. grafického  návrhu

Cena  DPH  Cástka

bez  DPH  ( %)  DPH

100000,OO  21 21000,00

Částka

celkem

121000,00

Celková  cena  s DPH: 121  000,OO Kč

Potvrzená  objednávka  je považována  za smlouvu.

V případě,  že nebude  respektována  cena  a Ihůta  plnění,  odstupujeme  od smlouvy.

Odpovědnost  za vady  bude  řešena  v souladu  s příslušným  ustanovením  zákona  č. 89/2012  sb.,  občanský  zákoník.

Na vystavenou  fakturu  uvádějte  vždy  číslo  naší  objednávky.

Dodavatel  je vůči  Objednateli  povinen  doručit  řádný  a úplný  daňový  doklad  (fakturu)  přednostně  v elektronické  podobě

na e-maílovou adresu financni.uctarna@osu.cz,  případně  ve fyzické (papírové)  podobě na adresu sídla Objednatele.
Cena  je splatná  ve Ihůtě  do 30 dnů  ode  dne  doručení  řádného  a úplného  daňového  dokladu  (faktury),  nebylo-li  sjednáno

jinak.

Bankovní  spojení:  ČNB Ostrava,  účet  č. 931761  /0:71 0.

Finanční  kontrola:

Příkazce  operace:

1.  MAĎAR  Rastislav,  doc.  MlJDr.,  PhD.,  MBA,

Správce  rozpočtu:

PYTLÍKOVÁ  Veronika,  Ing.

Analytiky  (pracoviště,  zdroj,  zakázka,  typ):

11900,  1190,  1868,  040959

datum podpis:

Příkazce  operace  - MAĎAR  Rastislav,  doc.  MUDr.,  PhD.,  MBA,  FI 30.01.2025

Správce  rozpočtu  - DLUHOŠOVÁ  Klára,  Ing.  30.01.2025

Schváleno  elektronicky

Schváleno  elektronicky



Janošová  Veronika

Od:

Odesláno:

Komu:

Předmět:

Přílohy:

Stverková  Martina

středa  5. února  2025  1l  :28

Janošová  Veronika

potvrzení  objednávkyObjednávka  navigační  systémfinální  verze

OBJ1191006125.pdf

Verčo,

Posílám  potvrzeníobjednávky

M

Sent:  Thursday,  January  30, 2025  9:37  PM

To: Štverková Martina <Martina.Stverkova@osu.cz>

Subject:  Re: Objednávka  navigační  systémfinální  verze

Zdravím Vás, potvrzuji. Číslo objednávky. OBJ/1191/61/25.

*GR4DIVA
Vojtěch  Sznapka
CEO

M.:  +420  734  896  075

E.: sznapka.jun@qradiva.cz
W.:  www.qradiva.cz

GRADIVA,  a.s.

Poděbradova  109,  702  00  0strava

IČ: 25361937

DIČ:  CZ25361935

On 30. 1. 2025  11:56  +0100,  Štverková Martina  <Martina.Stverkova@osu.cz>,  wrote:

1


