Dobrý den,

děkujeme za Vaši objednávku. Zboží je na objednání. Po naskladnění Vás budeme informovat o odeslání zboží.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat
S pozdravem a přáním hezkého dne.

Školud Ondřej   
Obchodní oddělení - centrála Praha  
skolud.praha@viakom.cz 
  [image: logo_nove]
Přímá linka: +420 236 035 132, centrála +420 281 869 570
Seifertova 31/996, 130 00 - Praha 3

Naše obchodní zastoupení: Praha - Plzeň - Ostrava
www.VIAKOM.cz | www.NUUO.cz | www.AVTECH.cz
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Právní informace: Tento e-mail a všechny připojené soubory obsahují důvěrné informace, které mohou být chráněny zákonem. Je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesilateli a pak jej vymažte. VIAKOM CZ s.r.o. neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informaci, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.
From: Rabasová Tereza [mailto:Tereza.Rabasova@eli-beams.eu] 
Sent: Friday, August 4, 2017 10:56 AM
To: obchod <obchod@viakom.cz>
Cc: Bakule Pavel <Pavel.Bakule@eli-beams.eu>
Subject: Objenávka

Dobrý den, 

na základě Vaší nabídky Vám v příloze zasílám objednávku. Prosím o její potvrzení.
 
Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky, číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162 a název projektu ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2, v opačném případě bude faktura vrácena. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.

Níže zasílám také kontakt pro notifikační e - maily o doručení na oddělní logistiky: logistics@eli-beams.eu
 
Předem děkuji za odpověď a pochopení.

S pozdravem/
Regards 
 
Ing. Tereza Rabasová
Procurement  specialist
 
[image: ELI logo]
 
ELI Beamlines Czech Republic
Tel.: +420 266 051396
Mobil:  +420 702 195 269
E-mail: tereza.rabasova@eli-beams.eu
www.eli-beams.eu
 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8
 
Kontaktní adresa: 
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i./ ELI Beamlines
Za Radnicí 835
252 41 Dolní Břežany


From: obchod [mailto:obchod@viakom.cz] 
Sent: Friday, July 14, 2017 2:39 PM
To: Rabasová Tereza <Tereza.Rabasova@eli-beams.eu>
Subject: RE: Poptávka

Dobrý den,

Děkujeme za Vaší poptávku. Cena kamery pro Vás je 27 096,-/ks. Doprava je zdarma. Termín dodání je cca 6 pracovních dní od objednání.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat
S pozdravem a přáním hezkého dne.

Školud Ondřej   
Obchodní oddělení - centrála Praha  
skolud.praha@viakom.cz 
  [image: logo_nove]
Přímá linka: +420 236 035 132, centrála +420 281 869 570
Seifertova 31/996, 130 00 - Praha 3

Naše obchodní zastoupení: Praha - Plzeň - Ostrava
www.VIAKOM.cz | www.NUUO.cz | www.AVTECH.cz
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Právní informace: Tento e-mail a všechny připojené soubory obsahují důvěrné informace, které mohou být chráněny zákonem. Je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesilateli a pak jej vymažte. VIAKOM CZ s.r.o. neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informaci, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.
From: Rabasová Tereza [mailto:Tereza.Rabasova@eli-beams.eu] 
Sent: Friday, July 14, 2017 2:33 PM
To: obchod <obchod@viakom.cz>
Subject: Poptávka

Dobrý den, 
 
prosím o zaslání nabídky na zboží viz seznam níže do dvou pracovních dnů. Připojte, prosím, také cenu dopravy do Dolních Břežan.
 
	Položka - název
	Množství
	MJ

	HIKVISION DS-2CD4585F-IZH (2.8-12mm)
	5
	ks


https://www.viakom.cz/hikvision-ds-2cd4585f-izh-2-8-12mm/product-2500
 
Jelikož spadáme pod Fyzikální ústav akademie věd, nemůžeme objednávat přímo přes e-shop, ale přes mailovou komunikaci. Dále bych Vás chtěla poprosit o možnost platit fakturou se splatností nejméně 21 dní kvůli našemu dlouhému schvalovacímu procesu. Prosím Také o případný termín dodání.
 
Předem děkuji za odpověď a pochopení.
 
S pozdravem/
Regards 
 
Ing. Tereza Rabasová
Procurement  specialist
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ELI Beamlines Czech Republic
Tel.: +420 266 051396
Mobil:  +420 702 195 269
E-mail: tereza.rabasova@eli-beams.eu
www.eli-beams.eu
 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8
 
Kontaktní adresa: 
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i./ ELI Beamlines
Za Radnicí 835
252 41 Dolní Břežany
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