-----Original Message-----
From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [mailto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ] On Behalf Of Filip Blazek
Sent: Monday, July 10, 2017 3:50 PM
To: Jungwirthová Petra; Přibylová Petra
Subject: Re: Objednávka_ grafika a tisk Výroční zpráva 2017

Vážení,

děkujeme za zaslanou objednávku pro Česká Centra, příspěvkovou organizaci MZV, na dodání grafického konceptu a zajištění tisku výroční zprávy.

Tuto objednávku akceptujeme a souhlasíme s uveřejněním příslušných dokumentů v registru smluv.

--
Filip Blažek
Designiq – studio grafického designu
xxxxxxxxx



Provozovna:
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Fakturační adresa:
Mgr. Filip Blažek
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
IČO 48063851
DIČ CZ7409120070
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