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Objednávka č.: 2430160004
1Strana:  1 z

Odběratel:

DIČ:
IČ:

CZ71226401
71226401

86-2735860297/0100
Komerční banka, a.s.

PID:
Smlouva:

Číslo účtu:
Peněžní ústav:

IČ: DIČ: CZ2594989625949896

Platnost do:
Termín dodání:
Forma úhrady:

Termín úhrady:

26.11.2024

Příkazem
26.11.2024

IDIADA CZ a.s.
Pražská třída 320/8
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
Česká republika

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 JIHLAVA
Česká republika

D
od

av
at

el
Místo dodání: VŠPJ
Způsob dopravy:
Dodací podmínky:

O
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Na Vašich dokladech vždy uvádějte celé číslo naší objednávky! V opačném případě nelze zaručit termín splatnosti.

Položkový rozpis:
Položka Celkem s DPH
Akademická licence SIMULIA pro projekt IPMAI na období od 2.11.2024 do 31.12.2025 5 200,00 EUR

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH): 5 200,00 EUR

Datum vystavení: 01.11.2024

Vystavil:
Ing. Maryšková Jana

                                                                      ...................
                                                                          Razítko, podpis
Interní údaje : 3016 \ 37 \ 2404 Údržba pomocí AI (NN) \ 1   Deník: 11 \ Provozní objednávky
VŠPJ je veřejná vysoká škola neuniverzitního typu dle zákona č. 111/1998 sb., do obchodního rejstříku není zapsána.



From: Veronika Ardeltova <Veronika.Ardeltova@idiada.com>
Sent: Wednesday, December 4, 2024 12:16 PM
To: Ing. Jana Maryšková <Jana.Maryskova@vspj.cz>
Subject: RE: renewal Abaqus Academic

Dobrý den, paní Maryšková,

potvrzuji tímto objednání licence pro projekt AT CZ00060 IPMAI na období od 11/2024 do
12/2025, cena 5.190,84 EUR + 21% DPH.

Prosím o informaci, že je zadáno do registru smluv a zvěřejněno, poté můžeme vystavit FA.

Děkuji
S pozdravem / Best Regards,
Veronika Ardeltová
SALE SPECIALIST

T: +420 493 654 820
M:+420 771 135 747
E: veronika.ardeltova@idiada.com
www.idiada.cz, www.simulia.cz

IDIADA CZ a.s.
Pražská třída 320/8
500 04 Hradec Králové
Česká republika

From: Ing. Jana Maryšková <Jana.Maryskova@vspj.cz>
Sent: Wednesday, December 4, 2024 12:13 PM
To: Veronika Ardeltova <Veronika.Ardeltova@idiada.com>
Subject: RE: renewal Abaqus Academic

CAUTION: Think before you click. This e-mail is from an external source.

Dobrý den, paní Ardeltová,
Objednávám tímto licenci pro projekt AT CZ00060 IPMAI na období od 11/2024 do 12/2025,
cena 5.190,84 EUR + 21% DPH.
Prosím o vystavení faktury ještě s DUZP 11/2024 a uveďte do textu faktury název našeho projektu,
viz. podtrženo v mailu.

Děkuji za laskavost a přeji pěkný den
Jana Maryšková, finanční manažer projektu
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