
From: Gastro Novotný [mailto
Sent: Friday, December 6, 2024 10:39 AM 
To: Říha Jan <
Cc: Kočička Michal <
Subject: RE: kávovar - klub 
 
Dobrý den pane Říha,  
V příloze posíláme zálohovou fakturu na kávovar.  
Termín dodání cca půlka ledna.  
   
Pěkný den  
   
Tomáš Novotný  
 

 

From: Říha Jan  
Sent: Monday, December 2, 2024 10:01 AM 
To: ' <
Subject: kávovar - klub 
 
Hezký den,  
na základě níže uvedené nabídky u vás objednáváme kávovar Magister Stilo ES 70 v ceně  
53.850,-Kč bez DPH. 
Děkuji. 
Jan Říha, Městské divadlo Brno 
 
 
 




