Od: N b-agro.cz

Odeslano: 13. listopadu 2024 13:43

Komu: '

Kopie: I @b-agro.cz; HEl@b-agro.cz

Predmét: RE: Vyzva k podani nabidky - oprava malotraktoru Branson
Dobry den,

Potvrzuji pfijeti objednavky.
S pozdravem

feditel spole¢nosti
tel.: +420 I
e-mail: HBl@b-agro.cz

B AGRO Bfezova s.r.o.

IC: 26853906

74744 Brezova 130

tel.: +420 I GSM: +420 I

www.b-agro.cz www.agrosklad.cz

Pripadné zpracovini Vasich osobnich vdaju se fidi ,,Podminkami zpracovini a ochrany osobnich tdaji* uvefejnénych na strince www.b- -

agro.cz/gdpr

From: I < @nhkladruby.cz>

Sent: Wednesday, November 13, 2024 1:38 PM

To: HE@b-agro.cz

Subject: RE: Vyzva k podani nabidky - oprava malotraktoru Branson

Dobry den.

V priloze si Vam dovoluji zaslat objedndvku na malotraktor Branson, dle specifikace nize uvedené.
Prosim o potvrzeni nasi objednavky. Postaci pfijetim a souhlasnou odpovédi na tento email.
Dékuji a jsem s pranim dobrych dn(.

Spravce vozového parku

L A 2 4

Nérodni
hfebéin
Kladruby
nad Labem

statni pfispévkova organizace
Kladruby nad Labem €. p. 1
533 14 Kladruby nad Labem
M +420 I

E Il @nhkladruby.cz
W www.nhkladruby.cz

From: Hl@b-agro.cz [mailto:ill@b-agro.cz]
Sent: Friday, November 08, 2024 9:32 AM

To: Il @nhkladruby.cz

Cc: I @b-agro.cz

Subject: Vyzva k podani nabidky - oprava malotraktoru Branson



http://www.b-agro.czwww.agrosklad.cz

Dobry den,
V pfiloze zasilam pozadovany rozpocet.
S pozdravem

feditel spole¢nosti
tel.: +420 I
e-mail: HMl(@b-agro.cz

B AGRO Bfezovi s.r.0.

1C: 26853906

74744 Biezova 130

tel.: +420 NG SM: +420 IS

www.b-agro.cz www.agrosklad.cz

Ptipadné zpracovini Vasich osobnich udaja se ridi ,,Podminkami zpracovini a ochrany osobnich udaju* uvefejnénych na strince www.b-

Y e PR
agro.cz/ gdpt

From: NN o hkladruby.cz>

Sent: Friday, November 1, 2024 2:16 PM

Cc: I < @nhkladruby.cz>; ' NG < s @ nhkladruby.cz>
Subject: Vyzva k podani nabidky - oprava malotraktoru Branson

Vazeni,

Obracim se na Vas s prosbou o cenovou nabidku na opravu malotraktoru Branson 5025CH, spz I
typu 25Rv varianty CBMCC, identifikacniho cisla I

Zavada na stroji: Traktor se pohybuje v neutraini poloze. Unik oleje z Fizent.
Rozsah oprav a servisnich akon:

e Demontaz chybného hydrostatu a montaz nového
« Vymeéna posilovace rizeni
« Kontrola a oprava mechanického ovladani hydrostatu

« Doprava do servisni dilny a zpét na stanovisté soucasné.

Pozadavky na zpracovani nabidkové ceny
V nabidce uvedte konec¢nou cenu bez DPH i vCetné DPH.

Termin realizace
Do 30.01.2025

Fakturacni podminky .
Faktura bude vystavena po poskytnuti pinéni se splatnosti min. 30 kalendafnich dnu od doruceni faktury.

Lhéta pro podani nabidek
Nabidky podavejte do 08.11.2024 12.00h.



Kontaktni osoba

spravce vozového parku, tel. | I c-m2i/ Ml @nhkladruby.cz
Predem dékuji za Vasi reakci a téSime se na pripadnou spolupraci.

S pozdravem

Spravce vozového parku
L2 2 2

Nérodni
hfebé&in
Kladruby
nad Labem

statni pFispévkova organizace
Kladruby nad Labem €. p. 1
533 14 Kladruby nad Labem
M +420 IS

E M @nhkladruby.cz

W www.nhkladruby.cz

UPOZORNENTI:

Obsah tohoto e-mailu neni nabidkou k uzavfeni, zméné ¢i ke zruSeni smlouvy a ma pouze nezavazny informativni charakter a jeho obsah tak nelze
povazovat za soucast kontraktaéniho procesu dle ustanoveni § 1731 a nasledujicich zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen
*0Z"). Z tohoto diivodu se na obsah této zpravy neuplatni ustanoveni § 1729 OZ. Navrzeni zmén, dodatk{ ¢ odchylek z Vasi strany povazujeme toliko za
podnét k dalsimu jednani o obsahu smlouvy. Az do okamziku podpisu/uzavieni smlouvy nejsme jakoukoli nasi nabidkou vazani. Vysledky jednéni
predchazejicich uzavieni smlouvy povazuje Narodni hfebéin Kladruby nad Labem, zfizeny jako statni prispévkova organizace, za nezdvazné. Narodni hiebcin
Kladruby nad Labem nenese #4adnou odpovédnost za pripadné ukonéeni nebo pferudeni jednani o smlouvé, a to bez ohledu na jeho ddvod.

Informace obsaZené v tomto e-mailu, v&etné jeho pfiloh, jsou uréeny pouze zamyslenému pFijemci a mohou mit divérny charakter. Pokud jste obdrzel(a)
tento e-mail a /nebo kteroukoliv z jeho pFiloh omylem, uvédomte o tom, prosim, v odpovédi odesilatele a odstarite tento e-mail ze systému. Upozoriiujeme
Vas, Ze Sifeni, zvefejnéni, reprodukce & jiné uziti obsahu tohoto e-mailu nebo jeho pfiloh je zakazano. Odesilatel nenese Zaddnou odpovédnost za pfipadné
ztraty nebo $kody zplsobené obsahem & doruéenim tohoto e-mailu.


http://www.nhkladrubv.cz

L2 2 4

Uéet vedeny u Ceské narodni Ceské republiky a jejim vystupovéni
banky 5039561/0710 v prévnich vztozich, ve znéni pozdéjiich
Organizace byla zFizena podie pfedpisd a § 4b zakona &. 252/1997
ustanoveni § 54, odst. 2 zékona Sb., o zemé&délstvi, ve znéni pozdéjiich
&. 219/2000 Sb., o majetku pledpisd dne 15. 10. 2009

B Agro Brezova s.r.o.
Brezova 130
YAl =)t . 747 44 Bfezova

Nase C. j.: 11 -11- 2024 o

Ze dne: Nl e IC: 26853906
Vyfizuje: ]

Telefon: +420 I

e-mail: I @nhkladruby.cz

Pocet listd: 1 Priloha: 0 listl
Objednavka ¢. 1

Na zakladé Vasi nabidky ze dne 08.11.2024, u Vas objednavame:
Opravu malotraktoru Branson 5025CH, SPZ: I

V rozsahu:

e Demontdz chybného hydrostatu a montaz nového
e Vymeéna posilovace Fizeni
e Kontrola a oprava mechanického ovladani hydrostatu

e« Doprava do servisni dilny a zpét na stanovisté soucasné.
Celkova cena neprekroci 155.590,- K¢ bez DPH. 188.264,- K¢ v¢. DPH

Faktura bude vystavena po poskytnuti pInéni se splatnosti min. 30 kalendarnich dnd
od doruceni faktury objednateli. Faktura bude objednateli doruc¢ena nejpozdé&ji

do 7 kalendarnich dnd od jejiho vystaveni!

Zadame o potvrzeni této objednavky na e-mail @nhkladruby.cz
a Il @nhkladruby.cz.

Dékujeme za spolupraci

S pozdravem
Ing. Jifi Machell
reditel

Narodni Narodni hfeb&in Kladruby 1I€0: 72048972 I " hkladruby.cz
hfebéin nad Labem, &. p. 1 DIC: CZ272048972 www.nhkladruby.cz
Kladruby 533 14 Kladruby Tel.: +420 I

nad Labem nad Labem ID DS: mwéué8u


http://www.nhkladruby.cz

B AGRO Bfezova s.r.o. ‘ B =
Brezova 130 ( AGRO )
S ——

747 44 Bi‘CZOVé Bfezova 5.1
zapsano u KS v Ostravé odd. C, vl. 28431 IC 268 53 906
tel:  +420 I e-mail: @b-agro.cz
tel./fax: web:  www.b-agro.cz

Oprava malotraktoru Branson 5025C

CENOVA NABIDKA ZE DNE 7.11.2024
Pro: Narodni h¥ebéin Kladruby nad Labem

Katalog Popis MnoZstvi Cena mj bez Cena celkem

DPH bez DPH
TA00038984B Jednotka HST 1 65 466 K¢ 65 466 K¢
Drobn¢ nahradni dily na opravu 1 1 000 K¢ 1 000 K¢
HST jednotky a spotiebni
material
TC66030000E2 Posilovaé fizeni 1 15324 K¢ 15324 K¢
Mechanického ovladani 1 15 000 K¢ 15 000 K¢
hydrostatu - odhad ceny dilu
Olej MULTITECH 10W-40 40 110 K¢ 4 400 K¢
Prace 36 900 K¢ 32 400 K¢
Doprava do servisni dilny a zpét 1 22 000 K¢ 22 000 K¢
na stanovisté soucasné.
Cena celkem bez DPH ! 155 590 K¢
Cena celkem vietné DPH 188 264 K¢

Nabidka je platna do 30.11.2024.

Stranka 1z 1


http://www.b-agro.cz

Od: El@b-agro.cz

Odeslano: 8. listopadu 2024 9:32

Komu: Il @nhkladruby.cz

Kopie: I ©b-agro.cz

Predmét: Vyzva k podani nabidky - oprava malotraktoru Branson
Prilohy: N24093 - N H Kladruby - oprava malotraktoru Branson.docx
Dobry den,

V priloze zasilam pozadovany rozpocet.
S pozdravem

reditel spolecnosti
tel.: +420 I
e-mail: HBl@b-agro.cz

B AGRO Bfezova s.r.o.

1C: 26853906

74744 Brezova 130

tel.: +420 I GSM: +420 I

www.b-agro.cz www.agrosklad.cz

Piipadné zpracovani Vasich osobnich adaji se fidi ,,Podminkami zpracovini a ochrany osobnich udaji“ uvefejnénych na strince www.b-

agro.cz/gdpr

From: I <IN @nhkladruby.cz>
Sent: Friday, November 1, 2024 2:16 PM
Cc: IS < B @ nhkladruby.cz>; NG < nhkladruby.cz>

Subject: Vyzva k podani nabidky - oprava malotraktoru Branson

Vazeni,

Obracim se na Vas s prosbou o cenovou nabidku na opravu malotraktoru Branson 5025CH, spz I
typu 25Rv varianty CBMCC, identifikacniho cisla |

Zavada na stroji: Traktor se pohybuje v neutralni poloze. Unik oleje z Fizeni.

Rozsah oprav a servisnich ukoni:

e Demontaz chybného hydrostatu a montaz nového
e Vyména posilovace Fizeni
e Kontrola a oprava mechanického ovladani hydrostatu

« Doprava do servisni dilny a zpét na stanovisté soucasné.

Pozadavky na zpracovani nabidkové ceny
V nabidce uvedte konecnou cenu bez DPH i véetné DPH.


http://www.b-agro.czwww.agrosklad.cz

Termin realizace
Do 30.01.2025

Fakturacni podminky
Faktura bude vystavena po poskytnuti pInéni se splatnosti min. 30 kalendarnich dnd od doruéeni faktury.

Lhiita pro podani nabidek
Nabidky podavejte do 08.11.2024 12.00h.

Kontaktni osoba
, spravce vozového parku, tel. I c-ail: BBl @nhkladruby.cz

Predem dékuji za Vasi reakci a téSime se na pfipadnou spolupraci.

S pozdravem

Spravce vozového parku
L 2 2

Nérodni
hifebéin
Kladruby
nad Labem

statni prispévkova organizace
Kladruby nad Labem €. p. 1
533 14 Kladruby nad Labem
M +420 IS

E MM @nhkladruby.cz

W www.nhkladruby.cz

UPOZORNENI:

Obsah tohoto e-mailu neni nabidkou k uzavfeni, zméné ¢i ke zruSeni smlouvy a ma pouze nezavazny informativni charakter a jeho obsah tak nelze
povazovat za soucast kontraktacniho procesu dle ustanoveni § 1731 a nasledujicich zakona ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen
"0Z"). Z tohoto divodu se na obsah této zpravy neuplatni ustanoveni § 1729 OZ. Navrzeni zmén, dodatk ¢ odchylek z Vasi strany povazujeme toliko za
podnét k dalsimu Jednanl o obsahu smlouvy AZ do okamziku podpisu/uzavieni smlouvy nerme jakoukoli nasi nabidkou vazani. Vysledky ]ednam
predchazejicich uzavfeni smlouvy povazuje Narodni hiebcin Kladruby nad Labem, zrlzeny jako statni pFispévkova organizace, za nezavazné. Narodni hfebcin
Kladruby nad Labem nenese zadnou odpovédnost za pripadné ukonceni nebo pferuseni jednani o smlouvé, a to bez ohledu na jeho divod.

Informace obsaZené v tomto e-mailu, véetné jeho pfiloh, jsou uréeny pouze zamyslenému pfijemci a mohou mit ddvérny charakter. Pokud jste obdrZel(a)
tento e-mail a /nebo kteroukoliv z jeho pFiloh omylem, uvédomte o tom, prosim, v odpovédi odesilatele a odstarite tento e-mail ze systému. Upozorfiujeme
Vas, ze Sifeni, zvefejnéni, reprodukce ¢i jiné uZiti obsahu tohoto e-mailu nebo jeho pfiloh je zakazano. Odesilatel nenese zadnou odpovédnost za pfipadné
ztraty nebo $kody zplsobené obsahem &i doruenim tohoto e-mailu.


http://www.nhklad

