
OBJEDNÁVKA č. 0671/2017/RRC/O
Odběratel

Vyřizuje;

Telefon.

Odbor:

IC: 70890692 DIC:

Moravskoslezský kraj

28. Mna 2771/117

70218 Ostrava 1

Bartošková Jana Bc,

595 622 327

RRC-1

CZ70890692

Dodavatel

IC: 26458Q55 DIC:

Omnime di a s.r.o.

Jeseniova 51/1169

13000

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Informační inzerci v periodiku MF Dnes - příloha Moravskoslezský kraj - čtvrtek sterminem uveřejněn í 06 - 12/2017 (datum
uveřejnění bude vždy upřesněn dle aktuálního dílčího požadavku zadavatele).
Počet inzerátĚ -5x1 otištění a 5x l opakujících se otištění po týdnu
Rozměr - A5 (141 x 217mm), provedeni - černobílé.
Celková cena á lx otištění -15 630*00 Kč bez DPH / IS 912,00 Kč vč. DPH
Maximální celková cena lOx otíštěn í (5x otištění a 5x opakujících se otištění) -156 300,00 Kč bez DPH / 189 123,00 Kč vč. DPH
Další podmínky:

dílčími požadavky na zajištění inzerce dodavatel předá zadavateli podklady
dodavatel graficky upraví, provede korektury, zašle kodsouhlasení zadavateli

- dodavatel použije v zajištění inzerce loga dle zadání zadavatele
- ve fakturaci bude dodavatel uvádět „Financováno v rámci projektu Technické pomoct regjstrační číslo
CZ.U.5.125/0.0/0.0/15 007/0000016 „Podpora aktivit v rámci Proqramu Interreq V-A ČR - PR"
Datum požadovaného splnění: 31.12,2017

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající
dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přfrno na osobní
depozitní účet dodavatele vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatei bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel) v souvislosti s
potenciálně pozdní úhradou DPH, Q. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 189 123,00 KČ
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Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 30015-1650676349/0800

Datum:

ředitel krajského úřadu





Veveričíková Radka 

Od: Bartošková Jana 
Odesláno; 16. června 2017 8:40 
Komu: Táňa Prokopová 
Předmět: RE: MSK MFDnes 

Hezký den várn přeji 

Bc, Jana Bartošková 
referent pro dotace z externích zdrojů 
oddělení regionálního rozvoje 
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 

28, října 117 
702 18 Ostrava 
tel. : 595 622 327 
fax : 595 622 126 
e-maíi; jana.baftoskova@msk,cz 
www.msk.cz 

mí https://www.facebook.com/nasemoravskoslezsko 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a^certifikovariý systém environmentálního řízení a auditu £ř 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknouti Šetřeme na Se životní prostředí! 

Moravian-Silesian Region has successfully impíemented the EMAS systém. 
Do you really need to print this e-mail? Consíder the environment. 

From: Táňa Prokopová [mailto:t.prokopova@omnimedia.cz] 
Sent; Friday, June 16, 2017 8:37 AM 
To: Bartošková Jana <j'ana.bartoskova@msk.cz> 
Subject: RE: MSK MFDnes 

Dobrý den, paní Bartošková, 
děkuji Vám za provedené úpravy, nechám je zpracovat a pošlu Vám znovu náhled. 

Objednávka včera přišla, děkuji 

Příjemný páteční den 

Táňa Prokopová 

From: Bartošková Jana ímailto:iana.bartoskova#msk.cz1 
Sent: Friday, June 16, 2017 8:19 AM 
To:Táňa Prokopová <t.prokopova@on_nimedia.cž> 
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Veveříčíková Radka 

Od: Bartošková Jana j 
Odesláno: 27. července 2017 8:01 
Komu: Bematský Pavel; Veveričfková Radka 
Předmět: objednávka 0671/217/RRC/O 
Přílohy: RE: MSK MFDnes 

Dobrý den, paní Veveričíková, 

Na základě vašeho telefonického dotazu vám sděluji, objednávka ě, 0671/2107/RRC/O byla zaslána dodavateli 
naskenovaná dne 13,6.2017 e-mailem a zároveň byla objednávka zaslána fyzicky poštou, odesláno z;KÚ dne 
14.6.2017. 
Dodavatel 16.6.2017 potvrdil, že objednávku obdržel - viz. příloha. 

Pokud to bude nedostačující, a musí být striktně uvedeno, zejí dodavatel akceptuje, oslovím paní Prokopovou, se 
kterou jsem komunikovala o doplnění. 

Děkuji 
Hezký den přejí 

Jana B. 

Bc, Jana Bartošková 
referent pro dotace z externích zdrojů 
oddělení regionálního rozvoje 
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 

28. října 117 
702 18 Ostrava 
tel,: 595 622 327 
fax : 595 622 126 
e-maíl: jana.bartoskova@msk.c_. 
www.msk.g 

K l https://www.facetx)ok.com/nasemoravskostez5ko 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený â certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMA5. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Setřeme naše životní prostředí! 

Moravian-Sifestan Region has successfuiiy implemented the EMAS systém. I 
Do you really need to print this e-maii? Consíder the environment. 
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