Hamrlova Gabriela

Od: Eva Kopecka <kopecka@dateco.cz>

Odeslano: 25. ¢ervence 2017 10:50

Komu: Hamrlova Gabriela

Pfredmét: RE: Zadost o cenovou nabidku, nacenéni Dateco
Dobry den.

Moc dékuji za rychlost,
Cili do 7.radku nabidky v tabulce je vie na pobocku Ostrava?
Prosim tam o presny kontakt, adresu pro ptrepravce a VO.

Diky Vam

Eva Kopecka
Obchodni manager

DATECO s.r.o.

DATECO

Nuselska 50

140 00 Praha 4

Mobil :733 723879
Tel/Fax: 241400792 1.18
e-mail: kopecka@dateco.cz
www.dateco.cz

Sprava serverti, prodej a opravy PC, notebookti, tiskaren , udrzba a realizace PC siti, kamerové systémy,
prodej originalnich i renovovanych kazet

From: Hamrlova Gabriela [mailto:Gabriela.Hamrlova@ozp.cz]
Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:09 AM

To: Eva Kopecka

Subject: FW: zadost o cenovou nabidku, nacenéni Dateco
Importance: High

Dobry den pani Kopecka,
V pfiloze zasildm objednavku na tonery ©

Preji hezky den

Gabriela Hamrlova

Asistentka reditele IT

Tel: 261105134

email: gabriela.hamrlova@ozp.cz

Oborova zdravotni pojistovna

zaméstnancl bank, pojistoven a stavebnictvi

zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném méstskym soudem v Praze oddil A,
vlozka 7232, IC 47114321, DIC CZ47114321

Roskotova 1225/1, 140 21 Praha 4



WWW.0zp.Cz

From: Eva Kopecka [mailto:kopecka@dateco.cz]

Sent: Friday, July 21, 2017 10:20 AM

To: Hamrlova Gabriela

Subject: FW: zadost o cenovou nabidku, nacenéni Dateco
Importance: High

Dobry den, pani Hamrlova,

Posilam Vam prosim nasi nabidku,

Od potvrzeni objedndavky umime obratem dodat bez dopravného na obé pobocky, jak pozadujete.
Celkem za poptavku prosim : 119 470,- K¢ bez DPH

Dékuji moc za Vasi poptdvku,

Preji hezky den

Eva Kopecka
Obchodni manager

DATECO s.r.o.

D DATECO

Nuselska 50

140 00 Praha 4

Mobil :733 723879
Tel/Fax: 241400792 1.18
e-mail: kopecka@dateco.cz
www.dateco.cz

Sprava serverti, prodej a opravy PC, notebooki, tiskaren , udrzba a realizace PC siti, kamerové systémy,
prodej originalnich i renovovanych kazet

From: Hamrlova Gabriela [mailto:Gabriela.Hamrlova@ozp.cz]
Sent: Thursday, July 20, 2017 8:39 AM

To: Eva Kopecka

Subject: Zadost o cenovou nabidku

Dobry den,
Moc prosim o cenovou nabidku na tyto tonery:

Pobocka Plzen:
Toner do tiskarny HPLJ P3015 2 ks

Toner Canon IR1024i 1 ks
Toner pro Canon i- sensyl MF 6140dn 1 ks
Toner HP LJ 1102w 2ks

Canon CRG 718BK-¢erny 2ks

Canon CRG 718M —Cerveny  1ks

Canon CRG 718Y- Zluty 1ks

Canon CRG 718C — modry 1ks



Roskotova, Praha 4
HP M506 10 ks
HP 1100 1 ks

Dékuji moc

Gabriela Hamrlova

Asistentka reditele IT

Tel: 261105134

email: gabriela.hamrlova@ozp.cz

Oborova zdravotni pojistovna

zaméstnancl bank, pojistoven a stavebnictvi

zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném méstskym soudem v Praze oddil A,
vlozka 7232, IC 47114321, DIC CZ47114321

Roskotova 1225/1, 140 21 Praha 4

WWW.0zp.Ccz





