VODARNA PLZEN a.s.
Malostranska 143/2, 326 00 Plzen

Odbératel:

Vodarna

OBJEDNAVKA

Cislo: 2024/1421
Ze dne: 06. 11. 2024

Dodavatel:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
ICO: 25205625

Fakturacni adresa:

VODARNA PLZEN a.s.
Malostranska 143/2
326 00 Plzen

Komeréni banka, a.s.
6503311/0100
DIC: CZ25205625

SIKUMA s.r.0.
Herejkova 1199
332 02 Stary Plzenec

IE0: 07008325 DIC: CZ07008325
Tel: I

Cena dodavky:
Termin dodani:
Misto dodani:

ZpUsob dodani:

78 910,00 K¢ (bez DPH)
07.11. 2024
Neurcéeno,

Neuréeno

Predmét objednavky: Servis vozidla 2P4 3903

Zadame o potvrzeni objednavky.
Dodavatel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednavka splfiujici podminky pro uvefejnéni v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., v platném znéni, bude v tomto registru smluv v zakonné IhGté uvefejnéna vzhledem k povinnosti

odbératele.

Uginnost objednavky nastava az dnem uvefejnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zakona 340/2015 Sb. Uvetejnéni
v registru zajisStuje odbératel.

Vytizuje: N
Telefon: N

E-mail: [

Na faktufe uvedte Cislo objednavky a nazev nasi spole¢nosti v nezkracené formé.

VODARNA PLZEN a.s.
Malostranska 143/2
326 00 Plzefi

T +420 377413111
E mail@vodarna.cz
W www.vodarna.cz
IDDS ktuciif

Spoleénost je zapsdna Bankovni spojeni
u KS v Plzni, oddil B, vlozka 574 KB, Plzeri—-mésto
IE 25205625 €U 6503311/0100

DIC CZ25205625
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Vodarna

Datum potvrzeni objednavky dodavatelem: 8. 11. 2024

Potvrzeni objednavky:

----- Original Message----- From: <@.cz> Sent: Friday, November 8, 2024 6:53 AM To: @.cz> Cc: <@.cz>
Subject: Re: Objednavka ¢. 2024/1421_RS_ Dobry den, potvrzuji pfevzeti objednavky a souhlasim s podminkami.
S pozdravem
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