
Zdravolni uslav se sidlem' 
Doruceno: 23.10.2024 
ZU/36858/2024 
1 i sty: 1 prilohy: g DIAMO, státní podnik 

Máchova 201 1111 Ul I 11111 

Objednávka č. 
Datum vystavení: 

4520061036 
01.10.2024 

471 27 Stráž pod Ralskem 

zusoes9208c112 

Objednatel: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Karviná 
Sirotčí 1145n 
703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
Banka: ČSOB, a. s., č. ú. 409037423/0300 

1.1vuava,cl: 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Partyzánské náměstí 2633/7 
Moravská Ostrava 
702 00 Ostrava 

IČO: 71009396 DIČ: CZ71009396 

Banka:3235761/0710 

Vyřizuje/Kontakt: 

Dodací lhůta: 29.11.2024 Místo dodání:
Splatnost: 30 dní od doručení dokladu 

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky! 
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturykarvina@diamo.cz! 

Stane-li se objednatel dle§ 109 ZDPHJUčitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět 
objednávky částku poníženou o DPH. Cástku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což smluvní strany 
považují za uhrazeni zbytku sjednané ceny, tj. splněni celého závazl<u objednatele. Dodavatel bere na vědomí, že obj'ednatel je povinným 
subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svoboaném přístupu k informac m, ve znění pozdějších předpisů. Dodavate uděluje olljednateli 
souhlas ke zveřejněni objednávkv bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka llude podléhat uveřejnění v re_gistru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmlnkách účinnosti něktefÝCh smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednavky a dodáni objednaného 
plnění, jak ukládá nařízeni Evropského parlamentu a Račly (EU) 2016/679 o ochraně_fyzických osob v souvislosti se ~racováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s t1m zavazuje zajistit ochranu 
lěctíto osobních údaju před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plněni smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její 
účinnosti se považuji za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících. 

Pro tento obchodní pripad platí podmínky (lhůty, sankce apod.) dle smlouvy č. DS00/26000/00111/22/00 uzavřené dne 15.06.2022. 

Označeni a specifikace výrobků a služeb MJ I Cena/MJ I Množství I Předpekl. cena I 

Anal.vz. (podz.a povrch) Jedn 51.000,00 1 

Analýza  vzorků podzemní a povrchové vody 

Rozsah analýzy: 

 pH, vodivost, Cl, SO4, NH4, NO3, NO2 RL550, kovy (As, Cd, Pb, Se), Fenoly 

 pH, vodivost, SO4, NH4 

 PAU 16-zástupců 

 C10-C40 

 BTEXe 

Termín plnění od podpisu do 29. 11. 2024. 

Zodpovědný za předání a převzetí díla: , nebo jim jiná pověřená osoba. 

Celková hodnota bez DPH CZK 

Razítko a podpis objednatele: 

Elektronický podpis - 02.10.2024 
Certlfik.1l autora podpisu: 
Jm~no: 
lť'.O: NTRCZ-00002739 
\llj'dal: Post:Slgnum Quallfied CA 4 
Pla.most do: 21.09.2025 

51.000,00 

Razítko a podpis dodavatele: 

Digitálně podepsal 
 

Datum: 2024.10.09 
14:51:10 +02'00' 

51.000,00 



Podatelna ZÚ 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 

Přílohy: 

Dobrý den, prosím o č.j. 
Děkuji. 

Dh 

 
středa 23. října 2024 13:49 
Podatelna ZÚ 
FW: Objednávka 4520061036 (ČJ: DIAMO-D550/92941/2024) 
DIAMO_ 4520061036.PDF 

z> 

-----Original Message-----
From: fakturykarvina@diamo.cz <fakturykarvina@diamo.cz> 

· Sent: Thursday, October 3, 2024 11:17 AM 
To:  
Ce:  
Subject: Objednávka 4520061036 (ČJ: DIAMO-D550/92941/2024) 

· Dobrý den, 

v příloze Vám zasílám objednávku. 

Prosím o elektrónicky ·podpis· objednávky oprávněnou osobou a zaslání zpět na adresu fakturykarvina@diamo.cz a v 
· kopii  . 



-· ~- ., . 

Děkuji 

S pozdravem 

Referent VI-smluvní vztahy 

DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod Karviná 

Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

E-mail: 

Telefon

Mobil: 

2 




