
From: Kamil Kupka <reditel@dskravare.cz>  
Sent: Wednesday, October 23, 2024 7:35 AM 
To: 'fakturace@manlomka.cz' <fakturace@manlomka.cz> 
Cc: Eva Ilková <ucetni@dskravare.cz> 
Subject: objednávka 
Importance: High 
 
MANLOMKA s.r.o. 
Slovenská 2868/33a 
733 01 Karviná 

-------------------------------------------------------- 
 
Dobrý den,  
na základě cenové nabídky ze dne 22.10.2024 u Vás objednávám 10 ks židlí (dle popisu v CN) včetně 
dopravy, a to v celkové částce 171.106,10,- Kč vč. DPH (v režimu náhradního plnění).     
  
Realizaci, prosíme, co nejdříve, přesný termín následně domluvit telefonicky.      
  
Prosím o písemné potvrzení objednávky.     
  
S pozdravem  
  
Bc. Kamil Kupka 
ředitel 
 

 
 
Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře 
příspěvková organizace 
Alejní 375/22  
747 21 Kravaře 
IČO: 47815868 
  
From: fakturace@manlomka.cz <fakturace@manlomka.cz>  
Sent: Wednesday, October 23, 2024 9:48 AM 
To: 'Kamil Kupka' <reditel@dskravare.cz> 
Cc: 'Eva Ilková' <ucetni@dskravare.cz> 
Subject: RE: objednávka 
 
Dobrý den, 
Potvrzuji dodání 10 ks židlí LOOP COMFORT dle cenové nabídky. 
 
 
 

 

Ing. Pavel Nebroj 
účetní 

 


