
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Objednávka č.

Odběratel-fakturační adresa

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Rektorát

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín

IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: _

Zboží dodejte na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

U15 - LCFT

Vavrečkova 5669

760 01 Zlín

Termín dodání 16.11.2024

4001004259 Ze dne 16.10.2024

 

Dodavatel

SK Design, s.r.o.

Osvobození 338

763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Česká republika

IČ: 25330551 DIČ: CZ25330551

  
 

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Fax

E-mail pro el.zasílání faktur: fakturace©utb.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:_-správce objektu

 

 

 

a nebo vedoucí TPO

Měna objednávky: CZK

Text Množství Jedn.cena Celk.vč.DPH

U15-opravy chladícího 1,00 SOU 807.070,00 807.070,00

kompresoru Hanbell

RC2-51OB

podle cenové nabídky

Celková hodnota objednávky: 807.070,00

Schvaluje: Podpis:
 

Objednávka s hodnotou vyšší než 50.000 Kč bez DPH bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb.

 

Na faktuře a dodacím listu uvádějte:

- přesnou celou naši fakturační adresu

- číslo objednávky

Sídlo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín
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-------- Přeposlana zprava --------

PředmětzRe: UTB-OBJ. :4001004259 - UIS-opravy chladícího kompresoru Hanbell

Datum:Thu, 17 Oct 2024 16:40:58 +0200

Od—KQMgM

Komu—QM

Kopie_@utb.cz>,m_

w

Dobrý den, akceptujeme objednavku.

S pozdravem a přáním hezkého dne

SK Design, sro

+4:—

www.skdesígn.cz

www.chladírenske—dvere.cz
 

On Oct 17, 2024 at 4:11 PM, utb.cz> wrote:

Dobrý den,

V příloze vám zasílam objednavku 4001004259 - UIS-opravy chladícího kompresoru

Hanbell,

podle vaší cenové nabídky.

Prosím 0 akceptaci objednávky formou odpovědi na tento e-mail. Je nutné z

důvodu uveřejnění v registru smluv,

(hodnota objednávky bez DPH je vyšší než 50.000,— Kč).

S pozdravem,



 

Odbor Investic a majetku

tel.:m

 



 


