
---------- Forwarded message ---------
Od: Linda Šimková <linda.simkova@supsck.cz>
Date: po 23. 9. 2024 v 12:45
Subject: Re: Fwd:
To: Michal Mojžíš <mojzis@ajshop.cz>

Dobrý den,

posilam tedy objednavku na ucebnice, seznam od kolegu:

1.      English File Intermediate, Student´s Book (4th edition) - 20 kusů
2.      English File Intermediate, St. Book (4th edition) 17 kusů
3.      English File Intermediate Workbook (4th edition)  -  18 kusů  
4.      English file Advanced Student s book  (4th Edition) – 18 kusů
 
5.      English File Pre-Intermediate 17 ks
6.      English File Upper-Intermediate 19 ks 
7.      Maturita Solutions Intermediate (3rd edition) 6 ks (ostatní budou pořizovat z druhé ruky,nebo již mají).
 
Jeste jedna skupina bude obejdnana asi v pololeti....prosim zaslete na adresu skoly a na fakturu, ketroui vam jako skola uhradime nasledne...dekuji moooc.

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České
Český Krumlov,Tavírna 109, 381 01
60084286 

Srdecne Simkova 
777237260

st 4. 9. 2024 v 13:52 odesílatel Michal Mojžíš <mojzis@ajshop.cz> napsal:
Dobrý den,
děkujeme moc, přílohou jsem vytvořil kalkulaci, kde je jedna úroveň, ale 74 kusů.
Ceny jsou u jednotlivých úrovní stejné, takže je jedno jestli jde o elementary, nebo intermediate atd...
Pokud jsme domlouvali cokoliv jiného, prosím, připomeňte mi. Já už asi blázním, ale nemohu nic najít.
Asi to bude tím horkem, závidím, že máte Lipno pár kilometrů.. .:-))


S přáním krásného dne 

Michal Mojžíš | CEO
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Dne 04.09.2024 v 13:22 Obchod AjShop napsal(a):
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