From: BoneCare <info@bonecare.cz> 
To: 'Eva Svobodová' <e.svobodova@unbr.cz> 
Cc: 'Doležalová Miroslava' <m.dolezalova@unbr.cz> 
Sent: 9/14/2016 3:30 PM 
Subject: RE: spotřeba+potvrzení 

Dobrý den,

potvrzujeme Váš požadavek na dodání zboží, které budeme fakturovat částkou 127 590,- bez DPH a 146 729 s DPH .

Jedná se o veškerý materiál, který je v KS.

 S přáním pěkného dne 

 Jitka Šubertová

BoneCare s.r.o.

Tel:735173717

 

From: Doležalová Miroslava [mailto:m.dolezalova@unbr.cz] 
Sent: Wednesday, September 14, 2016 2:32 PM
To: objednavky@bonecare.cz
Cc: MTZ <mtz@unbr.cz>
Subject: spotřeba+potvrzení

Dobrý den,

objednáváme doplnění spotřebovaných implantátů, prosím o potvrzení.
Mgr. Miroslava Doležalová
staniční sestra operačních sálů

Úrazová nemocnice v Brně

tel: 545538746
mail: m.dolezalova@unbr.cz 

