Polozkovy rozpocet

Zakazka: Petrohradska 16, Praha, oprava stfechy

Zhotovitel: Roman Stérba ICO: 11452901
Smetanova 703/8 DIC:  CZ6803120511

41002 Lovosice

Objednatel: Ceska republika - Generalni finanéni feditelstvi ICO: 72080043
Lazarské 15/7 DIC:

117 22 Praha 1 - Nové Mésto

Vypracoval; Roman Stérba
Rozpis ceny
HSV 38 732,00
PSV 54 604,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Zaklad pro snizenou DPH: 15 % 0,00 CzZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH: 21 % 93 336,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 19 600,56 CZK
Zaokrouhleni; 0,00 CZK
Cena celkem: 112 936,56 cz
Roman Stérba
Za zhotovitele Za objednatele
V Lovosicich dne 16.8.2024
Popis: Oprava havarijniho stavu stfechy na budové Petrohradska 16, Praha . Prace provedeny za pomoci horolezecké
techniky.

Zpracovano programem RTS Stavitel+ 2015



Stavba: Petrohradska 16, Praha, oprava stfechy List .2
Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dilu Celkem Hmotnost

765 Krytiny tvrde PSV 54 604,00 0,01068

103 Vyskove prace HSV 38 732,00 1,64312

Celkem: 93 336,00 1,65380

Zpracovano programem




Stavba: Petrohradska 16, Praha, oprava stfechy List £.3

Rozpocet:

Cast:

Poi, Cislo Nazev MmJ Mnozstvi CenalMJ Cena
Dil: 765 Krytiny tvrdé 54 604,00
1 76595-0010.RAA Oprava stesni krytiny, taska palena Tondach ks 4,00000 497500 19.900,00
2 76579-9301.R00 Demontaz stiedni krytiny, hydroizolace rizikovych, asti folii m2 12,00000 2 892,00 34 704,00

Dekplan, zpétna montaz krytiny Tondach

Dil: 103 Vyskové prace 38 732,00
3 76531-3124R00 Oprava (zlabi m 38,00000 312,00 11 856,00
4 6 Vycisténi nastfedniho Zlabu,rs.600 mm m 46,00000 198,00 9108,00
5 2 Vycisténi 0zlabl,rs.500 mm m 28,00000 212,00 5936,00
6 1 Vycisténi odpadniho systému stfechy ks 4,00000 2958,00 11 832,00

Zpracovano programem RTS Stavitel+ 2015




Barta Frantisek (GFR)

Od: Gaube Jan Ing. (GFR)

Odeslano: Ctvrtek 29. srpna 2024 11:32

Komu: Barta Frantisek (GFR)

Predmét: FW: CN Petrohradska 16, Praha, Oprava stiechy

Prilohy: CN Petrohradska 16, Praha, oprava havarijniho stavu stfechy.pdf

-----Original Message-----

From: sterba.r@centrum.cz <sterba.r@centrum.cz>
Sent: Thursday, August 22, 2024 12:39 PM

To: Gaube Jan Ing. (GFR) <Jan.Gaube @fs.mfcr.cz>
Subject: CN Petrohradska 16, Praha, Oprava stiechy

Dobry den,
v piiloze si Vam dovolujeme zaslat cenovou nabidku na poptavané prace.

S pozdravem

Roman Stérba
+420 602 429 171



