Smlouva ¢. 1712024

Dodavatel: DRNEK PIANINA, s.r.o., IC: 06107354
Objednatel: Jandckova konzervator v Ostraveé, IC: 00602078

From: Obchod Praha <obchodpraha@drnekpiana.cz>
Sent: Tuesday, August 13, 2024 3:25 PM

To: Kahdnkovd Romana <romana.kahankova@jko.cz>
Subject: RE: Objedndvka - smlouva ¢. 1712024

Vazena pani Kahankova,

Dékuji a potvrzuji timto sjednanou cenu ve vysi 55.000,-K¢ bez DPH za servis ndstroje Steinway &
Sons v uvedeném rozsahu nabidky. Pfedbézné jsme se domluvili s panem Laborem na terminu 19.9. a
20.9. Tento termin Vam jesté presné upfesnim v nejblizSich dnech po domluvé s nasimi techniky.
Vérim ale, Ze tento navrhovany termin je realny.

Dékuji, pékny den,

s pozdravem

Petr Farkas

From: Kahdnkovd Romana <romana.kahankova@jko.cz>
Sent: Tuesday, August 13, 2024 3:11 PM

To: Obchod Praha <obchodpraha@drnekpiana.cz>
Subject: Objedndvka - smlouva ¢. 1712024

DRNEK PIANA s.r.0.

Petr Farkas

Safranova 1321/35, Cernice, 326 00 Plzeri
IC: 06107354, DIC: CZ06107354

Vazeny pane Farkasi,

na zakladé predchozi domluvy s pani feditelkou a nasledné dohody s panem Jakubem Laborem si u Vas dovoluiji
objednat servis koncertniho kfidla zn. Steinway D274, opusové Cislo: 582007.

Rozsah praci je uveden ve Vasi nabidce.

Sjednana cena: 55.000,- K¢ (bez ubytovani a DPH)
Termin servisu: 19.-20.9.2024.

JelikoZ vyse ceny presahuje ¢astku 50.000,- K¢ bez DPH, je nutno smlouvu €. 1712024, kterou akceptaci této
objedndvky uzavieme, vlozit do registru smluv. To zajisti Janackova konzervatofr.
Prosim tedy jeSté o potvrzeni této objednavky.

Veskeré fakturacni Udaje Janackovy konzervatore v Ostravé uvadim nize pod svym jménem.
Dékuji za vyrizeni a budeme se tésit na spolupraci.
Preji hezky den.

Romana Kahdnkovd

zdstupkyné reditelky

vedouci pravné-ekonomického useku

Jandckova konzervator v Ostravé, prispévkovd organizace
Ceskobratrskd 958/40, Moravskd Ostrava, 702 00 Ostrava
IC: 00602078

DIC: CZ00602078
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