---------- Forwarded message ---------

Od: I (ZumtobelGroup Praha) <||} 2 zumtobelgroup.com>
Date: ut 30. 7. 2024 v 14:33

Subject: RE: UTB Objednavka: Kontrola provozuschopnosti systému NO U13 Rektorat
To: <info-tpo@utb.cz>

Cc: (ZumtobelGroup Ostrava) <} il @zvmtobelgroup.com>

Dobry den,

V pfriloze zasilam potvrzenou objednavku.

Dékuji a jsem s pozdravem.

Thanks and best regards.

ing. NN

Head of Sales Operation CZ

ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
170 00 Praha 7

Czech Republic

T +420 [
M +420 [
I - tobelgroup.com

Z ligxting

www. [ com | www . com | wvw. . com

Please don't print this e-mail unless you really need to



- Univerzita Tomase Bati ve Zlin&

Objednavka ¢. 4093012077 Ze dne 12.07.2024

Odbératel-fakturaéni adresa Dodavatel
Univerzita Tom(8e Bati ve ZIné ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Rektor: t Jankovcova 1518/2
nCm. T. G. Masaryka 5555 170 00 Praha
760 01 ZIn CeskL republika

IC: 70883521 DIC: CZ70883521
IC: 25700588 DIC; CZ25700588

BankovnspojenT

Cislo L&tu: / ,
Vyfizuje Referent Technicko-provozntho odboru

ZboZi dodejte na adresu: Telefon ‘

Univerzita Tomi §e Bati ve Zlng E-mail info-tpo@utb.cz

Rektor:t Fax

nim. T. G. Masaryka 5555 E-mail pro el.zasinDfaktur:  fakturace@utb.cz

760 01 Zlin
Termin dodani 29.07.2024

Termin provedenlivé. pfednikontroinlizprivy do 29.7.2024.
Dle smlouvy o dilo UTB - ProvidénCireviziia kontrol systimd nouzoviho osvétlenlize dne 28.6.2021.

Ména objedni vky: CZK

Text MnozZstvi | Jedn.cena Celk. v¢.DPH

Kontrola provozuschopn. 1,00 Jv 95.898,55 95.898,55
systimu NO U13

objekt U13
Druh a poéget zafizenrlviz. Smlouva o dilo.

Celkovl| hodnota objedn’vky: 95.898,55

Schvaluje: Podpis:

Objednivka s hodnotou vy$8[inez 50.000 K& bez DPH bude zvefejnéna dle zikona & 340/2015 Sb.

Na faktufe a dodacim listu uvidéjte: Sidlo: Univerzita Tom[Se Bati ve Zling
- pfesnou celou nasi faktura¢nJadresu ntm. T. G. Masaryka 5555
- &islo objednlvky 760 01 Zin
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