Jarmila Kavanova

From: info.cz@beckhoff.com

Sent: ¢tvrtek 13. Cervence 2017 13:12

To: zuzana.burdova@hilase.cz

Cc: kavanova@fzu.cz; joujova@fzu.cz

Subject: RE: Odesilani e-mailem - 7717440054 Beckhoff.pdf
Attachments: Zalohova_faktura_v_EUR_170800057.pdf

Dobry den, pani Burdova,
dékujeme za Vasi objednavku.

V pfiloze Vam zasilam zalohovou fakturu, poprosim o jeji uhrazeni a o zaslani aviza platby, tim uspiSime dodani
polozek.

Po uhrazeni Vam zaslu potvrzeni objednavky s dodacimi terminy.
V pripadé dotaz(l mne prosim kontaktujte,
s pozdravem a pranim pékného dne,

Aneta Danhelova
BECKHOFF Ceska republika s.r.o.

Sochorova 23

616 00 Brno

Tel.: +420 511 189 255

Mobile: +420 727 825 617

E-mail: a.danhelova@beckhoff.com
Web: http://www.beckhoff.com/cz

From: Zuzana Burdova [mailto:zuzana.burdova@hilase.cz]
Sent: Monday, July 10, 2017 3:14 PM

To: Jan Hornik <J.Hornik@beckhoff.com>

Cc: kavanova@fzu.cz; joujova@fzu.cz

Subject: Odesilani e-mailem - 7717440054 Beckhoff.pdf

Dobry den, pane Horniku,

V ptiloze zasildme objednavku véetné vasi nabidky a prosime o jeji potvrzeni.
V ndasledné korespondenci prosim uvadéjte vidy vySe zminéné mejlové adresy.

Dékujeme predem za vyfizeni.

Zuzana Burdova
Nakupni oddéleni
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HiLASE Centre
Institute of Physics ASCR, v.v.i.
Za Radnici 828, 25241 Dolni Bfezany, Czech Republic

Phone: (+420) 314 007 729
E-mail:  zuzana.burdova@hilase.cz;
Web: www.hilase.cz




