
From: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz>  
Sent: Tuesday, June 25, 2024 11:59 AM 
To: 'info@brilantjbc.com' <info@brilantjbc.com> 
Cc: 'Jan Stehno' <stehno@tsj.cz>; 'Zuzana Salabová' <salabova@tsj.cz>; 'Petr Bernard' <bernard@tsj.cz> 
Subject: RE: Poptávka 
 
Vážený p. Kittel,  
 

děkujeme za Vaši objednávku a potvrzujeme její přijetí.  
 
Dále upozorňujeme, že splatnost faktur bude 14 dnů od provedení (předání) díla resp. zakázky. 

 
Dále uvádíme:  
„Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude bez jakéhokoli omezení, včetně identifikace smluvních stran,  
zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz/),  
včetně případných dodatků a změn. Smluvní strany nepovažují žádnou ze skutečností ve smlouvě uvedených za obchodní  
tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“  

 
S pozdravem a přáním hezkého dne 
 
      Klára Petříčková, asistentka jednatele  
     Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
      Souběžná 7, Jablonec n.N.  IČ 254 75 509 
                           775 790 312 
                             www.tsj.cz 

Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

 

From: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz>  
Sent: Tuesday, June 25, 2024 11:55 AM 
To: 'Jan Stehno' <stehno@tsj.cz> 
Cc: 'Zuzana Salabová' <salabova@tsj.cz>; 'Petr Bernard' <bernard@tsj.cz> 
Subject: FW: Poptávka 

Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

From: Zuzana Salabová <salabova@tsj.cz>  
Sent: Tuesday, June 25, 2024 11:37 AM 
To: 'Klára Petříčková' <petrickova@tsj.cz> 
Subject: FW: Poptávka 

Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

 
From: info@brilantjbc.com <info@brilantjbc.com>  
Sent: Tuesday, June 25, 2024 11:14 AM 
To: Zuzana Salabová <salabova@tsj.cz> 
Cc: bernard@tsj.cz 
Subject: Re: Poptávka 
 

Dobrý den, pane Bernarde, 

na základě našeho dnešního telefonického rozhoru týkající se opravu asfaltových povrchů na Akci Na Vršku č.p. 4057 Vám níže 
přeposílám objednávku na vyasfaltování části příjezdové komunikace v množství 55 m2 (dle jednotlivých položek Vaší CN) 

Objednávka: 

Objednáváme u Vás opravu asfaltového povrchu na naší příjezdové komunikaci k objektu Na Vršku 4057 v rozsahu 55 m2. 

Fakturační údaje: 
Brilant,"družstvo" 
IČ:  18385435, DIČ:  CZ18385435 
Ladova 39, 466 05  Jablonec nad Nisou 
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V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici na tel:   xxx xxx xxx. 

S pozdravem 

Pavel Kittel 

 
Dne 25.06.2024 v 9:39 Zuzana Salabová napsal(a): 
Dobrý den, v příloze Vám posílám cenu za opravu asfaltů k rampě Na Vršku 
  
                    Zuzana Salabová, mob. 775 790 304 
                        zást. vedoucího stř. KOMUNIKACE 
              Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
               Souběžná 7, Jablonec n.N.  IČ 254 75 509 
                                         www.tsj.cz 

Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

  
From: info@brilantjbc.com <info@brilantjbc.com>  
Sent: Tuesday, June 25, 2024 9:31 AM 
To: bernard@tsj.cz 
Subject: Poptávka 
  

Dobrý den, pane Bernarde, 

tak, jak jsme spolu teď hovořili telefonicky, prosíme o cenovou nabídku na doasfaltování zbývajícího úseku komunikace Na 
Vršku 18, Jablonec nad Nisou, s tím, že bychom dle cenové nabídky ještě dnes eventuálně potvrdili realizaci. 

Děkuji. 

S pozdravem 

Pavel Kittel 
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